
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -133 80 80 58873

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,50 6 3 4,88 4 4 2,93 4 5 2,26 5 7 2,84 7 6 5,03 32 33 21,44 276,460

Okul Ortalaması 4 9 0,64 3 5 1,32 3 6 1,08 2 5 0,75 3 9 0,09 5 8 2,21 20 42 6,09 217,070

KATILIMLAR

1 8 AYNUR GÜNŞ 6B 8 5 6,33 7 2 6,33 7 2 6,33 2 4 0,67 3 4 1,67 10 3 9,00 37 20 30,33 315,194 1 1 3 3 16837
% 29

2 42 6B 7 8 4,33 7 1 6,67 6 3 5,00 3 6 1,00 3 6 1,00 12 2 11,33 38 26 29,33 310,925 2 2 4 4 17780
% 30

3 44 NEVİN ATAY 6B 8 5 6,33 8 1 7,67 4 5 2,33 1 7 -1,33 7 7 4,67 8 7 5,67 36 32 25,34 303,326 3 3 5 5 19475
% 33

4 0 GÜLBAHAR İMECE 6B 8 5 6,33 3 6 1,00 5 3 4,00 2 1 1,67 1 5 -0,67 6 4 4,67 25 24 17,00 265,171 4 4 6 6 29118
% 49

5 3 BARAN ONAL 6B 4 6 2,00 1 3 0,00 4 2 3,33 2 2 1,33 5 6 3,00 7 4 5,67 23 23 15,33 261,948 5 5 7 7 29993
% 51

6 40 GÜLSÜM YILMAZ 6B 3 7 0,67 4 3 3,00 3 4 1,67 3 5 1,33 4 9 1,00 7 7 4,67 24 35 12,34 240,964 6 6 13 13 36429
% 62

7 37 FERHAT YILMAZ 6B 2 5 0,33 5 2 4,33 5 3 4,00 2 2 1,33 2 8 -0,67 4 1 3,67 20 21 12,99 233,364 7 7 18 18 39125
% 66

8 36 FATMANUR GEZER 6B 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 5 10 1,67 23 52 5,67 231,218 8 8 19 19 39886
% 68

9 43 NESRİN GÜNEŞ 6B 3 10 -0,33 3 5 1,33 4 4 2,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 6 5 4,33 23 35 11,34 229,914 9 9 21 21 40314
% 68

10 43 NESRİN GÜNEŞ 6B 3 10 -0,33 3 5 1,33 4 4 2,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 6 5 4,33 23 35 11,34 229,914 9 9 21 21 40314
% 68

11 14 OKTAY KAPLAN 6A 6 9 3,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 24 51 7,00 229,880 1 11 23 23 40325
% 68

12 35 ELİF KAPL* 6B 2 12 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 8 7 5,67 23 51 6,00 228,366 11 12 26 26 40835
% 69

13 41 HARUN DURMAZ 6B 3 7 0,67 3 3 2,00 1 5 -0,67 1 3 0,00 3 5 1,33 5 4 3,67 16 27 7,00 227,302 12 13 29 29 41212
% 70

14 24 BEDRAN KAPLAN   S 6A 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 9 2,00 4 11 0,33 23 51 6,00 215,886 2 14 35 35 45429
% 77

15 17 SEMANUR DEMİR 6A 2 4 0,67 1 2 0,33 6 1 5,67 0 8 -2,67 4 2 3,33 13 17 7,33 215,771 3 15 36 36 45476
% 77

16 9 UĞUP VERMEZ 6A 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 25 50 8,33 215,124 4 16 38 38 45707
% 78

17 0 MUKADDES İMECE 6A 4 9 1,00 5 5 3,33 3 6 1,00 2 10 -1,33 5 8 2,33 19 38 6,33 214,653 5 17 41 41 45881
% 78

18 46 SEVİM ÖZDEMİR 6B 4 10 0,67 4 4 2,67 3 6 1,00 2 6 0,00 3 9 0,00 4 8 1,33 20 43 5,67 213,373 13 18 42 42 46384
% 79

19 39 GÜLSEREN ÇALIŞKAN 6B 3 11 -0,67 7 2 6,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 10 -0,33 3 12 -1,00 26 45 10,99 211,744 14 19 45 45 47012
% 80

20 12 MUHAMMED DEMİR 6A 6 9 3,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 18 57 -1,00 200,394 6 20 51 51 51213
% 87

21 21 YUSUF SEBİK 6A 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 2 11 -1,67 3 12 -1,00 19 53 1,33 198,681 7 21 52 52 51777
% 88

22 48 SUDENAZ YILMAZ 6B 1 11 -2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 19 53 1,33 197,953 15 22 54 54 52021
% 88

23 26 ERDİNÇ KAPLAN 6A 2 13 -2,33 3 7 0,67 1 8 -1,67 5 4 3,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 20 53 2,34 196,595 8 23 55 55 52454
% 89

24 47 Ü  ** N PLAKN A 6B 3 4 1,67 1 7 -1,33 3 7 0,67 3 6 1,00 2 6 0,00 1 8 -1,67 13 38 0,34 195,932 16 24 57 57 52646
% 89

25 20 YAĞMUR VERMEZ  GS 6A 2 9 -1,00 2 4 0,67 4 3 3,00 1 6 -1,00 1 10 -2,33 5 10 1,67 15 42 1,01 192,113 9 25 61 61 53856
% 91

26 49 VİLDAN ARICI 6B 2 9 -1,00 2 5 0,33 3 6 1,00 0 2 -0,67 0 6 -2,00 4 6 2,00 11 34 -0,34 190,777 17 26 62 62 54280
% 92

27 3 ARGEŞ TEKİN 6A 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 5 -1,67 4 11 0,33 4 11 0,33 15 55 -3,34 186,221 10 27 68 68 55405
% 94

28 29 ETEM AYSAL A 6A 3 12 -1,00 0 10 -3,33 4 5 2,33 1 3 0,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 15 53 -2,67 184,232 11 28 70 70 55798
% 95

29 17 BEŞİR SEBİK GS 7B 2 13 -2,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 12 53 -5,66 171,921 1 29 74 74 57657
% 98

30 15 OSMAN TEKİN 6A 3 10 -0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 11 -1,67 1 13 -3,33 15 55 -3,32 170,867 12 30 75 75 57776
% 98

31 9 HÜZEYFEE TE*İAN 6A 3 11 -0,67 0 9 -3,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 9 -1,00 2 10 -1,33 10 56 -8,67 166,404 13 31 77 77 58084
% 99

32 45 ŞİFA KAPLAN 6A 2 11 -1,67 2 6 0,00 1 6 -1,00 2 6 0,00 1 13 -3,33 3 12 -1,00 11 54 -7,00 160,081 14 32 78 78 58381
% 99

33 47 YÜSRA ÖZER 6A 1 11 -2,67 1 7 -1,33 2 8 -0,67 0 4 -1,33 1 9 -2,00 3 12 -1,00 8 51 -9,00 157,213 15 33 80 80 58476
% 99
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -133 80 80 58873

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,50 6 3 4,88 4 4 2,93 4 5 2,26 5 7 2,84 7 6 5,03 32 33 21,44 276,460

Okul Ortalaması 4 9 0,64 3 5 1,32 3 6 1,08 2 5 0,75 3 9 0,09 5 8 2,21 20 42 6,09 217,070

KATILIMLAR
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6A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -133 80 80 58873

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,50 6 3 4,88 4 4 2,93 4 5 2,26 5 7 2,84 7 6 5,03 32 33 21,44 276,460

Okul Ortalaması 4 9 0,64 3 5 1,32 3 6 1,08 2 5 0,75 3 9 0,09 5 8 2,21 20 42 6,09 217,070

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 14 OKTAY KAPLAN 6A 6 9 3,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 24 51 7,00 229,880 1 11 23 23 40325
% 68

2 24 BEDRAN KAPLAN   S 6A 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 9 2,00 4 11 0,33 23 51 6,00 215,886 2 14 35 35 45429
% 77

3 17 SEMANUR DEMİR 6A 2 4 0,67 1 2 0,33 6 1 5,67 0 8 -2,67 4 2 3,33 13 17 7,33 215,771 3 15 36 36 45476
% 77

4 9 UĞUP VERMEZ 6A 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 25 50 8,33 215,124 4 16 38 38 45707
% 78

5 0 MUKADDES İMECE 6A 4 9 1,00 5 5 3,33 3 6 1,00 2 10 -1,33 5 8 2,33 19 38 6,33 214,653 5 17 41 41 45881
% 78

6 12 MUHAMMED DEMİR 6A 6 9 3,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 18 57 -1,00 200,394 6 20 51 51 51213
% 87

7 21 YUSUF SEBİK 6A 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 2 11 -1,67 3 12 -1,00 19 53 1,33 198,681 7 21 52 52 51777
% 88

8 26 ERDİNÇ KAPLAN 6A 2 13 -2,33 3 7 0,67 1 8 -1,67 5 4 3,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 20 53 2,34 196,595 8 23 55 55 52454
% 89

9 20 YAĞMUR VERMEZ  GS 6A 2 9 -1,00 2 4 0,67 4 3 3,00 1 6 -1,00 1 10 -2,33 5 10 1,67 15 42 1,01 192,113 9 25 61 61 53856
% 91

10 3 ARGEŞ TEKİN 6A 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 5 -1,67 4 11 0,33 4 11 0,33 15 55 -3,34 186,221 10 27 68 68 55405
% 94

11 29 ETEM AYSAL A 6A 3 12 -1,00 0 10 -3,33 4 5 2,33 1 3 0,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 15 53 -2,67 184,232 11 28 70 70 55798
% 95

12 15 OSMAN TEKİN 6A 3 10 -0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 11 -1,67 1 13 -3,33 15 55 -3,32 170,867 12 30 75 75 57776
% 98

13 9 HÜZEYFEE TE*İAN 6A 3 11 -0,67 0 9 -3,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 9 -1,00 2 10 -1,33 10 56 -8,67 166,404 13 31 77 77 58084
% 99

14 45 ŞİFA KAPLAN 6A 2 11 -1,67 2 6 0,00 1 6 -1,00 2 6 0,00 1 13 -3,33 3 12 -1,00 11 54 -7,00 160,081 14 32 78 78 58381
% 99

15 47 YÜSRA ÖZER 6A 1 11 -2,67 1 7 -1,33 2 8 -0,67 0 4 -1,33 1 9 -2,00 3 12 -1,00 8 51 -9,00 157,213 15 33 80 80 58476
% 99
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6B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -133 80 80 58873

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,50 6 3 4,88 4 4 2,93 4 5 2,26 5 7 2,84 7 6 5,03 32 33 21,44 276,460

Okul Ortalaması 4 9 0,64 3 5 1,32 3 6 1,08 2 5 0,75 3 9 0,09 5 8 2,21 20 42 6,09 217,070

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 8 AYNUR GÜNŞ 6B 8 5 6,33 7 2 6,33 7 2 6,33 2 4 0,67 3 4 1,67 10 3 9,00 37 20 30,33 315,194 1 1 3 3 16837
% 29

2 42 6B 7 8 4,33 7 1 6,67 6 3 5,00 3 6 1,00 3 6 1,00 12 2 11,33 38 26 29,33 310,925 2 2 4 4 17780
% 30

3 44 NEVİN ATAY 6B 8 5 6,33 8 1 7,67 4 5 2,33 1 7 -1,33 7 7 4,67 8 7 5,67 36 32 25,34 303,326 3 3 5 5 19475
% 33

4 0 GÜLBAHAR İMECE 6B 8 5 6,33 3 6 1,00 5 3 4,00 2 1 1,67 1 5 -0,67 6 4 4,67 25 24 17,00 265,171 4 4 6 6 29118
% 49

5 3 BARAN ONAL 6B 4 6 2,00 1 3 0,00 4 2 3,33 2 2 1,33 5 6 3,00 7 4 5,67 23 23 15,33 261,948 5 5 7 7 29993
% 51

6 40 GÜLSÜM YILMAZ 6B 3 7 0,67 4 3 3,00 3 4 1,67 3 5 1,33 4 9 1,00 7 7 4,67 24 35 12,34 240,964 6 6 13 13 36429
% 62

7 37 FERHAT YILMAZ 6B 2 5 0,33 5 2 4,33 5 3 4,00 2 2 1,33 2 8 -0,67 4 1 3,67 20 21 12,99 233,364 7 7 18 18 39125
% 66

8 36 FATMANUR GEZER 6B 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 5 10 1,67 23 52 5,67 231,218 8 8 19 19 39886
% 68

9 43 NESRİN GÜNEŞ 6B 3 10 -0,33 3 5 1,33 4 4 2,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 6 5 4,33 23 35 11,34 229,914 9 9 21 21 40314
% 68

10 43 NESRİN GÜNEŞ 6B 3 10 -0,33 3 5 1,33 4 4 2,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 6 5 4,33 23 35 11,34 229,914 9 9 21 21 40314
% 68

11 35 ELİF KAPL* 6B 2 12 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 8 7 5,67 23 51 6,00 228,366 11 12 26 26 40835
% 69

12 41 HARUN DURMAZ 6B 3 7 0,67 3 3 2,00 1 5 -0,67 1 3 0,00 3 5 1,33 5 4 3,67 16 27 7,00 227,302 12 13 29 29 41212
% 70

13 46 SEVİM ÖZDEMİR 6B 4 10 0,67 4 4 2,67 3 6 1,00 2 6 0,00 3 9 0,00 4 8 1,33 20 43 5,67 213,373 13 18 42 42 46384
% 79

14 39 GÜLSEREN ÇALIŞKAN 6B 3 11 -0,67 7 2 6,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 10 -0,33 3 12 -1,00 26 45 10,99 211,744 14 19 45 45 47012
% 80

15 48 SUDENAZ YILMAZ 6B 1 11 -2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 19 53 1,33 197,953 15 22 54 54 52021
% 88

16 47 Ü  ** N PLAKN A 6B 3 4 1,67 1 7 -1,33 3 7 0,67 3 6 1,00 2 6 0,00 1 8 -1,67 13 38 0,34 195,932 16 24 57 57 52646
% 89

17 49 VİLDAN ARICI 6B 2 9 -1,00 2 5 0,33 3 6 1,00 0 2 -0,67 0 6 -2,00 4 6 2,00 11 34 -0,34 190,777 17 26 62 62 54280
% 92
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -133 80 80 58873

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,50 6 3 4,88 4 4 2,93 4 5 2,26 5 7 2,84 7 6 5,03 32 33 21,44 276,460

Okul Ortalaması 4 9 0,64 3 5 1,32 3 6 1,08 2 5 0,75 3 9 0,09 5 8 2,21 20 42 6,09 217,070

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 17 BEŞİR SEBİK GS 7B 2 13 -2,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 12 53 -5,66 171,921 1 29 74 74 57657
% 98
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6A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
6A
(15)

-0,04 0,05 0,33 0,47 -0,89 0,40 0,32 193,610

Okul
(33)

0,64 (2) 1,32 (3) 1,08 (2) 0,75 (2) 0,09 (3) 2,21 (2) 6,09 (2) 217,070
İlçe
(80)

0,55 (5) 1,33 (7) 1,75 (6) 0,63 (4) 0,32 (8) 1,69 (7) 6,27 (7) 216,510
İl

(80)
0,55 (5) 1,33 (7) 1,75 (6) 0,63 (4) 0,32 (8) 1,69 (7) 6,27 (7) 216,510

Genel
(58873)

3,50 (805) 4,88 (740) 2,93 (623) 2,26 (578) 2,84 (779) 5,03 (926) 21,44 (1985) 276,460
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
6A şubesinde 15

Okulunuzda 33 3
ŞEMDİNLİ ilçesinde 80 8 3

HAKKARİ ilinde 80 8 3 1
Genelde 58873 3492 754 182 59

DERECELER

Genelde sınava 3492 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2952. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 8 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 7. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 8 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu
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6A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0,27 0,53 27

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,47 1,33 23

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,27 0,67 27

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,20 0,73 20

[-] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,40 0,60 40

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,07 0,93 7

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,20 0,60 20

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,13 0,73 13

[-] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0,13 0,87 13

[-] Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını
açıklar.

1 0,13 0,80 13

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,40 0,40 40

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0,27 0,67 27

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,13 0,67 13

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,27 0,60 27

Sözel (TAR) Soru D Y %

SOSYAL BİLGİLER
[-] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0,33 1,60 17

[-] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

2 0,33 1,40 17

[-] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler
temelinde olması gerektiğini savunur.

2 0,47 1,33 23

[-] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

3 0,93 1,67 31

[-] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara
yönelik ön yargıları sorgular.

1 0,20 0,67 20

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0,93 1,93 31

[-] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 0,93 2,80 23

[-] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark
eder.

2 0,47 1,33 23

[-] Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0,20 0,53 20

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to recognize phrases, words, and
expressions related to repeated actions.

1 0,20 0,60 20

[-] Students will be able to tell the time and dates. 5 1,00 2,40 20

[-] Students will be able to use a series of phrases and simple
expressions to express their repeated actions.

1 0,27 0,53 27

[-] Students will be able to talk about repeated actions. 2 0,33 1,07 17

[-] Students will be able to understand short and simple texts,
such as personal narratives about repeated actions.

1 0,33 0,40 33

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0,13 0,60 13

[-] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer ve kurar.

4 0,53 3,13 13

[-] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0,60 1,93 20

[-] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak
yazar ve değerini hesaplar.

4 0,73 2,73 18

[-] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma
özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.

3 0,60 2,07 20

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0,60 2,20 20

[-] Göktaşı kavramını açıklar. 1 0,27 0,73 27

[-] Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını
açıklar.

1 0,33 0,60 33

[-] Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0,40 1,40 20

[-] Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen
olarak sınıflandırır.

1 0,40 0,53 40

[-] Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre
karşılaştırır.

1 0,27 0,67 27

[-] Asteroit kavramını açıklar. 1 0,20 0,73 20

[-] Gezegen kavramını açıklar. 1 0,20 0,80 20

[-] Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre
karşılaştırır.

1 0,20 0,73 20

[-] Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0,67 1,20 33

[-] Asteroit kuşağını açıklar. 1 0,27 0,60 27
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6B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
6B
(17)

1,41 2,49 2,00 1,04 0,94 4,00 11,88 240,430

Okul
(33)

0,64 (1) 1,32 (1) 1,08 (1) 0,75 (1) 0,09 (1) 2,21 (1) 6,09 (1) 217,070
İlçe
(80)

0,55 (2) 1,33 (2) 1,75 (4) 0,63 (2) 0,32 (3) 1,69 (1) 6,27 (1) 216,510
İl

(80)
0,55 (2) 1,33 (2) 1,75 (4) 0,63 (2) 0,32 (3) 1,69 (1) 6,27 (1) 216,510

Genel
(58873)

3,50 (670) 4,88 (591) 2,93 (459) 2,26 (521) 2,84 (636) 5,03 (597) 21,44 (1511) 276,460
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
6B şubesinde 17

Okulunuzda 33 3
ŞEMDİNLİ ilçesinde 80 8 3

HAKKARİ ilinde 80 8 3 1
Genelde 58873 3492 754 182 59

DERECELER

Genelde sınava 3492 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2094. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 8 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 8 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu
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6B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0,47 0,38 47

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,44 1,22 22

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,16 0,78 16

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,22 0,75 22

[-] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,38 0,56 38

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,28 0,59 28

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,22 0,53 22

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,25 0,56 25

[-] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0,22 0,66 22

[-] Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını
açıklar.

1 0,16 0,66 16

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,31 0,56 31

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0,31 0,53 31

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,09 0,63 9

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,22 0,56 22

Sözel (TAR) Soru D Y %

SOSYAL BİLGİLER
[-] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0,81 1,00 41

[-] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

2 0,53 1,00 27

[-] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler
temelinde olması gerektiğini savunur.

2 0,50 1,25 25

[-] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

3 1,03 1,50 34

[-] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara
yönelik ön yargıları sorgular.

1 0,25 0,59 25

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0,84 1,84 28

[-] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1,31 2,34 33

[-] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark
eder.

2 0,63 1,00 31

[-] Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0,34 0,53 34

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to recognize phrases, words, and
expressions related to repeated actions.

1 0,22 0,53 22

[-] Students will be able to tell the time and dates. 5 1,28 2,34 26

[-] Students will be able to use a series of phrases and simple
expressions to express their repeated actions.

1 0,19 0,56 19

[-] Students will be able to talk about repeated actions. 2 0,38 1,06 19

[-] Students will be able to understand short and simple texts,
such as personal narratives about repeated actions.

1 0,31 0,31 31

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0,22 0,47 22

[-] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer ve kurar.

4 0,69 2,41 17

[-] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0,50 1,84 17

[-] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak
yazar ve değerini hesaplar.

4 1,03 2,16 26

[-] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma
özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.

3 0,56 1,88 19

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0,84 1,84 28

[-] Göktaşı kavramını açıklar. 1 0,44 0,47 44

[+] Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını
açıklar.

1 0,50 0,44 50

[-] Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0,75 1,03 38

[+] Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen
olarak sınıflandırır.

1 0,53 0,38 53

[-] Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre
karşılaştırır.

1 0,34 0,53 34

[-] Asteroit kavramını açıklar. 1 0,19 0,66 19

[-] Gezegen kavramını açıklar. 1 0,31 0,63 31

[-] Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre
karşılaştırır.

1 0,13 0,50 13

[-] Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0,72 0,94 36

[-] Asteroit kuşağını açıklar. 1 0,22 0,56 22
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7B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7B
(1)

-2,33 0,67 -3,33 0,33 -1,00 -5,66 171,920

Okul
(33)

0,64 (3) 1,32 (2) 1,08 (3) 0,75 (3) 0,09 (2) 2,21 (3) 6,09 (3) 217,070
İlçe
(80)

0,55 (8) 1,33 (5) 1,75 (7) 0,63 (5) 0,32 (4) 1,69 (8) 6,27 (8) 216,510
İl

(80)
0,55 (8) 1,33 (5) 1,75 (7) 0,63 (5) 0,32 (4) 1,69 (8) 6,27 (8) 216,510

Genel
(58873)

3,50 (850) 4,88 (718) 2,93 (696) 2,26 (625) 2,84 (697) 5,03 (971) 21,44 (2045) 276,460
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7B şubesinde 1

Okulunuzda 33 3
ŞEMDİNLİ ilçesinde 80 8 3

HAKKARİ ilinde 80 8 3 1
Genelde 58873 3492 754 182 59

DERECELER

Genelde sınava 3492 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3064. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 8 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 8. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 8 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 8. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu
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7B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0,45 0,39 45

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,42 1,24 21

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,18 0,76 18

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,21 0,76 21

[-] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,36 0,58 36

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,27 0,61 27

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,21 0,55 21

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,24 0,58 24

[-] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0,21 0,67 21

[-] Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını
açıklar.

1 0,15 0,67 15

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,30 0,58 30

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0,30 0,55 30

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,09 0,64 9

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,24 0,55 24

Sözel (TAR) Soru D Y %

SOSYAL BİLGİLER
[-] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0,79 1,03 39

[-] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

2 0,55 1,00 27

[-] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler
temelinde olması gerektiğini savunur.

2 0,52 1,24 26

[-] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

3 1,03 1,52 34

[-] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara
yönelik ön yargıları sorgular.

1 0,24 0,61 24

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0,82 1,88 27

[-] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1,27 2,39 32

[-] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark
eder.

2 0,61 1,03 30

[-] Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0,33 0,55 33

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to recognize phrases, words, and
expressions related to repeated actions.

1 0,21 0,52 21

[-] Students will be able to tell the time and dates. 5 1,24 2,27 25

[-] Students will be able to use a series of phrases and simple
expressions to express their repeated actions.

1 0,18 0,55 18

[-] Students will be able to talk about repeated actions. 2 0,36 1,03 18

[-] Students will be able to understand short and simple texts,
such as personal narratives about repeated actions.

1 0,30 0,30 30

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0,21 0,48 21

[-] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer ve kurar.

4 0,70 2,42 17

[-] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0,52 1,85 17

[-] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak
yazar ve değerini hesaplar.

4 1,03 2,18 26

[-] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma
özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.

3 0,58 1,88 19

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0,82 1,88 27

[-] Göktaşı kavramını açıklar. 1 0,42 0,48 42

[-] Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını
açıklar.

1 0,48 0,45 48

[-] Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0,76 1,03 38

[+] Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen
olarak sınıflandırır.

1 0,55 0,36 55

[-] Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre
karşılaştırır.

1 0,33 0,55 33

[-] Asteroit kavramını açıklar. 1 0,18 0,67 18

[-] Gezegen kavramını açıklar. 1 0,30 0,64 30

[-] Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre
karşılaştırır.

1 0,15 0,48 15

[-] Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0,70 0,97 35

[-] Asteroit kuşağını açıklar. 1 0,21 0,58 21
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(33)
0,64 1,32 1,08 0,75 0,09 2,21 6,09 217,070

İlçe
(80)

0,55 (2) 1,33 (2) 1,75 (3) 0,63 (1) 0,32 (3) 1,69 (2) 6,27 (2) 216,510
İl

(80)
0,55 (2) 1,33 (2) 1,75 (3) 0,63 (1) 0,32 (3) 1,69 (2) 6,27 (2) 216,510

Genel
(58873)

3,50 (399) 4,88 (418) 2,93 (340) 2,26 (293) 2,84 (390) 5,03 (408) 21,44 (623) 276,460
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
6A
(15)

-0,04 0,05 0,33 0,47 -0,89 0,40 0,32 193,610
6B
(17)

1,41 2,49 2,00 1,04 0,94 4,00 11,88 240,430
7B
(1)

-2,33 0,67 -3,33 0,33 -1,00 -5,66 171,920
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU okulunda 33 3

ŞEMDİNLİ ilçesinde 80 8 3
HAKKARİ ilinde 80 8 3 1

Genelde 58873 3492 754 182 59

DERECELER

Genelde sınava 754 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 693. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 3 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 2. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 3 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 2. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0,45 0,39 45

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,42 1,24 21

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,18 0,76 18

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,21 0,76 21

[-] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,36 0,58 36

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,27 0,61 27

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,21 0,55 21

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,24 0,58 24

[-] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0,21 0,67 21

[-] Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını
açıklar.

1 0,15 0,67 15

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,30 0,58 30

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0,30 0,55 30

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,09 0,64 9

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,24 0,55 24

Sözel (TAR) Soru D Y %

SOSYAL BİLGİLER
[-] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0,79 1,03 39

[-] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

2 0,55 1,00 27

[-] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler
temelinde olması gerektiğini savunur.

2 0,52 1,24 26

[-] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

3 1,03 1,52 34

[-] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara
yönelik ön yargıları sorgular.

1 0,24 0,61 24

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0,82 1,88 27

[-] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1,27 2,39 32

[-] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark
eder.

2 0,61 1,03 30

[-] Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0,33 0,55 33

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to recognize phrases, words, and
expressions related to repeated actions.

1 0,21 0,52 21

[-] Students will be able to tell the time and dates. 5 1,24 2,27 25

[-] Students will be able to use a series of phrases and simple
expressions to express their repeated actions.

1 0,18 0,55 18

[-] Students will be able to talk about repeated actions. 2 0,36 1,03 18

[-] Students will be able to understand short and simple texts,
such as personal narratives about repeated actions.

1 0,30 0,30 30

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0,21 0,48 21

[-] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer ve kurar.

4 0,70 2,42 17

[-] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0,52 1,85 17

[-] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak
yazar ve değerini hesaplar.

4 1,03 2,18 26

[-] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma
özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.

3 0,58 1,88 19

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0,82 1,88 27

[-] Göktaşı kavramını açıklar. 1 0,42 0,48 42

[-] Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını
açıklar.

1 0,48 0,45 48

[-] Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0,76 1,03 38

[+] Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen
olarak sınıflandırır.

1 0,55 0,36 55

[-] Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre
karşılaştırır.

1 0,33 0,55 33

[-] Asteroit kavramını açıklar. 1 0,18 0,67 18

[-] Gezegen kavramını açıklar. 1 0,30 0,64 30

[-] Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre
karşılaştırır.

1 0,15 0,48 15

[-] Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0,70 0,97 35

[-] Asteroit kuşağını açıklar. 1 0,21 0,58 21



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

33 80 80 58873

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğine uygun başlık belirler. A
15

%45,45

3

%9,09

8

%24,24

2

%6,06

5

%15,15
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%39,39)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D
7

%21,21

3

%9,09

5

%15,15

9

%27,27

9

%27,27
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%45,45)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. B
16

%48,48

6

%18,18

7

%21,21

2

%6,06

2

%6,06
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%75,76)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A

7

%21,21

8

%24,24

9

%27,27

8

%24,24

1

%3,03
 

Doğru (%21,21)

Yanlış (%75,76)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. D
5

%15,15

3

%9,09

11

%33,33

12

%36,36

2

%6,06
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%57,58)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B
8

%24,24

5

%15,15

11

%33,33

7

%21,21

2

%6,06
 

Doğru (%15,15)

Yanlış (%78,79)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C
9

%27,27

5

%15,15

9

%27,27

6

%18,18

4

%12,12
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%60,61)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. C
7

%21,21

5

%15,15

7

%21,21

6

%18,18

8

%24,24
 

Doğru (%21,21)

Yanlış (%54,55)

Boş (%24,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. D
5

%15,15

6

%18,18

7

%21,21

8

%24,24

6

%18,18

1

%3,03

Doğru (%24,24)

Yanlış (%57,58)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. C
5

%15,15

5

%15,15

7

%21,21

12

%36,36

4

%12,12
 

Doğru (%21,21)

Yanlış (%66,67)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan
katkısını açıklar. C

8

%24,24

7

%21,21

5

%15,15

7

%21,21

6

%18,18
 

Doğru (%15,15)

Yanlış (%66,67)

Boş (%18,18)



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B
8

%24,24

10

%30,30

6

%18,18

5

%15,15

4

%12,12
 

Doğru (%30,30)

Yanlış (%57,58)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. A
10

%30,30

6

%18,18

6

%18,18

6

%18,18

5

%15,15
 

Doğru (%30,30)

Yanlış (%54,55)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. A

3

%9,09

8

%24,24

4

%12,12

9

%27,27

9

%27,27
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%63,64)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. D
6

%18,18

6

%18,18

5

%15,15

8

%24,24

7

%21,21

1

%3,03

Doğru (%24,24)

Yanlış (%54,55)

Boş (%21,21)

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini
inceler. D

7

%21,21

8

%24,24

3

%9,09

14

%42,42

1

%3,03
 

Doğru (%42,42)

Yanlış (%54,55)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal
birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. C

8

%24,24

2

%6,06

7

%21,21

7

%21,21

9

%27,27
 

Doğru (%21,21)

Yanlış (%51,52)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve
özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. D

4

%12,12

8

%24,24

8

%24,24

7

%21,21

6

%18,18
 

Doğru (%21,21)

Yanlış (%60,61)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal
birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. A

11

%33,33

2

%6,06

8

%24,24

6

%18,18

6

%18,18
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%48,48)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve
özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. C

11

%33,33

1

%3,03

10

%30,30

9

%27,27

2

%6,06
 

Doğru (%30,30)

Yanlış (%63,64)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

B
5

%15,15

19

%57,58

3

%9,09

4

%12,12

2

%6,06
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%36,36)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

A
7

%21,21

7

%21,21

7

%21,21

4

%12,12

8

%24,24
 

Doğru (%21,21)

Yanlış (%54,55)

Boş (%24,24)



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini
inceler. B

6

%18,18

12

%36,36

4

%12,12

6

%18,18

5

%15,15
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%48,48)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için
farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. B

5

%15,15

8

%24,24

9

%27,27

6

%18,18

5

%15,15
 

Doğru (%24,24)

Yanlış (%60,61)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

C
7

%21,21

5

%15,15

8

%24,24

8

%24,24

5

%15,15
 

Doğru (%24,24)

Yanlış (%60,61)

Boş (%15,15)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. D
7

%21,21

9

%27,27

3

%9,09

7

%21,21

7

%21,21
 

Doğru (%21,21)

Yanlış (%57,58)

Boş (%21,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. B
3

%9,09

9

%27,27

5

%15,15

15

%45,45

1

%3,03
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%69,70)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. A
14

%42,42

10

%30,30

6

%18,18

3

%9,09
  

Doğru (%42,42)

Yanlış (%57,58)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. C
6

%18,18

7

%21,21

9

%27,27

8

%24,24

3

%9,09
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%63,64)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. C
4

%12,12

6

%18,18

15

%45,45

4

%12,12

4

%12,12
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%42,42)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. B
14

%42,42

4

%12,12

7

%21,21

4

%12,12

4

%12,12
 

Doğru (%12,12)

Yanlış (%75,76)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler
olduğunu fark eder. D

9

%27,27

4

%12,12

6

%18,18

8

%24,24

6

%18,18
 

Doğru (%24,24)

Yanlış (%57,58)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. C
9

%27,27

4

%12,12

11

%33,33

7

%21,21

2

%6,06
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%60,61)

Boş (%6,06)



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler
olduğunu fark eder. D

4

%12,12

3

%9,09

8

%24,24

12

%36,36

6

%18,18
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%45,45)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Vahyin gönderiliş amacını araştırır. A
11

%33,33

2

%6,06

7

%21,21

9

%27,27

4

%12,12
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%54,55)

Boş (%12,12)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to recognize phrases, words,
and expressions related to repeated actions. C

6

%20,00

3

%10,00

7

%23,33

8

%26,67

6

%20,00
 

Doğru (%23,33)

Yanlış (%56,67)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. A
5

%16,67

8

%26,67

4

%13,33

6

%20,00

7

%23,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%60,00)

Boş (%23,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. C
1

%3,33

4

%13,33

10

%33,33

8

%26,67

7

%23,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%43,33)

Boş (%23,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to use a series of phrases and
simple expressions to express their repeated actions. B

7

%23,33

6

%20,00

5

%16,67

6

%20,00

6

%20,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%60,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about repeated
actions. D

2

%6,67

7

%23,33

7

%23,33

7

%23,33

7

%23,33
 

Doğru (%23,33)

Yanlış (%53,33)

Boş (%23,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. A
10

%33,33

4

%13,33

6

%20,00

4

%13,33

6

%20,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%46,67)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about repeated
actions. D

7

%23,33

5

%16,67

6

%20,00

5

%16,67

7

%23,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%60,00)

Boş (%23,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. D
6

%20,00

4

%13,33

8

%26,67

4

%13,33

8

%26,67
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%60,00)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. B
6

%20,00

12

%40,00

2

%6,67

4

%13,33

6

%20,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%20,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand short and
simple texts, such as personal narratives about
repeated actions.

C
4

%13,33

3

%10,00

10

%33,33

3

%10,00

10

%33,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%33,33)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört
işlem yapar. D

1

%3,03

11

%33,33

4

%12,12

7

%21,21

10

%30,30
 

Doğru (%21,21)

Yanlış (%48,48)

Boş (%30,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. C

5

%15,15

5

%15,15

3

%9,09

8

%24,24

11

%33,33

1

%3,03

Doğru (%9,09)

Yanlış (%57,58)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C
3

%9,09

6

%18,18

7

%21,21

8

%24,24

9

%27,27
 

Doğru (%21,21)

Yanlış (%51,52)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. D

7

%21,21

7

%21,21

8

%24,24

8

%24,24

3

%9,09
 

Doğru (%24,24)

Yanlış (%66,67)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. A

4

%12,12

7

%21,21

8

%24,24

6

%18,18

8

%24,24
 

Doğru (%12,12)

Yanlış (%63,64)

Boş (%24,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve
dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. B

9

%27,27

4

%12,12

6

%18,18

9

%27,27

5

%15,15
 

Doğru (%12,12)

Yanlış (%72,73)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. A

13

%39,39

5

%15,15

6

%18,18

6

%18,18

3

%9,09
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%51,52)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. B

4

%12,12

11

%33,33

9

%27,27

5

%15,15

4

%12,12
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%54,55)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve
dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. C

3

%9,09

9

%27,27

6

%18,18

8

%24,24

7

%21,21
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%60,61)

Boş (%21,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. D

10

%30,30

5

%15,15

6

%18,18

4

%12,12

8

%24,24
 

Doğru (%12,12)

Yanlış (%63,64)

Boş (%24,24)



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. B
10

%30,30

4

%12,12

3

%9,09

9

%27,27

6

%18,18

1

%3,03

Doğru (%12,12)

Yanlış (%69,70)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. B
6

%18,18

6

%18,18

7

%21,21

7

%21,21

6

%18,18

1

%3,03

Doğru (%18,18)

Yanlış (%63,64)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve
dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. D

1

%3,03

7

%21,21

10

%30,30

9

%27,27

6

%18,18
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%54,55)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. A

8

%24,24

6

%18,18

7

%21,21

4

%12,12

7

%21,21

1

%3,03

Doğru (%24,24)

Yanlış (%54,55)

Boş (%21,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. A

6

%18,18

4

%12,12

8

%24,24

3

%9,09

11

%33,33

1

%3,03

Doğru (%18,18)

Yanlış (%48,48)

Boş (%33,33)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile
karşılaştırır. D

7

%21,21

4

%12,12

11

%33,33

5

%15,15

6

%18,18
 

Doğru (%15,15)

Yanlış (%66,67)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Göktaşı kavramını açıklar. C
5

%15,15

7

%21,21

14

%42,42

4

%12,12

3

%9,09
 

Doğru (%42,42)

Yanlış (%48,48)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin
zararlarını açıklar. A

16

%48,48

7

%21,21

2

%6,06

6

%18,18

2

%6,06
 

Doğru (%48,48)

Yanlış (%45,45)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model
oluşturur. C

3

%9,09

10

%30,30

9

%27,27

8

%24,24

3

%9,09
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%63,64)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış
gezegen olarak sınıflandırır. A

18

%54,55

5

%15,15

4

%12,12

3

%9,09

3

%9,09
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%36,36)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine
göre karşılaştırır. A

11

%33,33

8

%24,24

5

%15,15

3

%9,09

4

%12,12

2

%6,06

Doğru (%33,33)

Yanlış (%54,55)

Boş (%12,12)



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Asteroit kavramını açıklar. D
7

%21,21

5

%15,15

9

%27,27

6

%18,18

5

%15,15

1

%3,03

Doğru (%18,18)

Yanlış (%66,67)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile
karşılaştırır. B

3

%9,09

5

%15,15

13

%39,39

10

%30,30

2

%6,06
 

Doğru (%15,15)

Yanlış (%78,79)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Gezegen kavramını açıklar. D
7

%21,21

9

%27,27

4

%12,12

10

%30,30

2

%6,06

1

%3,03

Doğru (%30,30)

Yanlış (%63,64)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model
oluşturur. C

5

%15,15

6

%18,18

16

%48,48

2

%6,06

4

%12,12
 

Doğru (%48,48)

Yanlış (%39,39)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e
yakınlıklarına göre karşılaştırır. B

5

%15,15

5

%15,15

1

%3,03

9

%27,27

12

%36,36

1

%3,03

Doğru (%15,15)

Yanlış (%48,48)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile
karşılaştırır. A

17

%51,52

3

%9,09

4

%12,12

6

%18,18

2

%6,06

1

%3,03

Doğru (%51,52)

Yanlış (%42,42)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. C
10

%30,30

10

%30,30

8

%24,24

1

%3,03

4

%12,12
 

Doğru (%24,24)

Yanlış (%63,64)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Asteroit kuşağını açıklar. B
13

%39,39

7

%21,21

3

%9,09

3

%9,09

7

%21,21
 

Doğru (%21,21)

Yanlış (%57,58)

Boş (%21,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. D  
8

%24,24

2

%6,06

15

%45,45

7

%21,21

1

%3,03

Doğru (%45,45)

Yanlış (%33,33)

Boş (%21,21)



6A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

15 33 80 80 58873

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğine uygun başlık belirler. A
4

%26,67

3

%20,00

4

%26,67

1

%6,67

3

%20,00
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%53,33)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D
5

%33,33

1

%6,67

3

%20,00

3

%20,00

3

%20,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%60,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. B
4

%26,67

4

%26,67

5

%33,33

1

%6,67

1

%6,67
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%66,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A

3

%20,00

2

%13,33

5

%33,33

4

%26,67

1

%6,67
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%73,33)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. D
3

%20,00

1

%6,67

5

%33,33

6

%40,00
  

Doğru (%40,00)

Yanlış (%60,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B
5

%33,33

4

%26,67

2

%13,33

4

%26,67
  

Doğru (%26,67)

Yanlış (%73,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C
7

%46,67

4

%26,67

1

%6,67

3

%20,00
  

Doğru (%6,67)

Yanlış (%93,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. C
2

%13,33

4

%26,67

3

%20,00

3

%20,00

3

%20,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%60,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. D
3

%20,00

3

%20,00

4

%26,67

2

%13,33

2

%13,33

1

%6,67

Doğru (%13,33)

Yanlış (%73,33)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. C
4

%26,67

1

%6,67

2

%13,33

8

%53,33
  

Doğru (%13,33)

Yanlış (%86,67)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan
katkısını açıklar. C

3

%20,00

5

%33,33

2

%13,33

4

%26,67

1

%6,67
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%80,00)

Boş (%6,67)



6A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

15 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B
3

%20,00

6

%40,00

1

%6,67

2

%13,33

3

%20,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. A
4

%26,67

3

%20,00

3

%20,00

4

%26,67

1

%6,67
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%66,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. A

2

%13,33

3

%20,00

4

%26,67

3

%20,00

3

%20,00
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%66,67)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. D
3

%20,00

2

%13,33

3

%20,00

4

%26,67

2

%13,33

1

%6,67

Doğru (%26,67)

Yanlış (%60,00)

Boş (%13,33)

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini
inceler. D

6

%40,00

7

%46,67

1

%6,67

1

%6,67
  

Doğru (%6,67)

Yanlış (%93,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal
birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. C

5

%33,33

2

%13,33

3

%20,00

4

%26,67

1

%6,67
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%73,33)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve
özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. D

2

%13,33

4

%26,67

4

%26,67

4

%26,67

1

%6,67
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%66,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal
birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. A

2

%13,33

2

%13,33

6

%40,00

2

%13,33

3

%20,00
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%66,67)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve
özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. C

4

%26,67
 

3

%20,00

6

%40,00

2

%13,33
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%66,67)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

B
4

%26,67

6

%40,00

2

%13,33

1

%6,67

2

%13,33
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%46,67)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

A
5

%33,33

4

%26,67

3

%20,00

1

%6,67

2

%13,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%53,33)

Boş (%13,33)



6A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

15 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini
inceler. B

3

%20,00

4

%26,67

2

%13,33

5

%33,33

1

%6,67
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%66,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için
farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. B

2

%13,33

3

%20,00

6

%40,00

2

%13,33

2

%13,33
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%66,67)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

C
2

%13,33

4

%26,67

3

%20,00

4

%26,67

2

%13,33
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%66,67)

Boş (%13,33)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. D
3

%20,00

5

%33,33

2

%13,33

4

%26,67

1

%6,67
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%66,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. B
2

%13,33

5

%33,33

2

%13,33

6

%40,00
  

Doğru (%33,33)

Yanlış (%66,67)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. A
3

%20,00

6

%40,00

5

%33,33

1

%6,67
  

Doğru (%20,00)

Yanlış (%80,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. C
4

%26,67

2

%13,33

3

%20,00

4

%26,67

2

%13,33
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%66,67)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. C  
4

%26,67

8

%53,33

3

%20,00
  

Doğru (%53,33)

Yanlış (%46,67)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. B
5

%33,33
 

6

%40,00

2

%13,33

2

%13,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%86,67)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler
olduğunu fark eder. D

6

%40,00

2

%13,33

2

%13,33

4

%26,67

1

%6,67
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%66,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. C
4

%26,67

2

%13,33

5

%33,33

3

%20,00

1

%6,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%60,00)

Boş (%6,67)



6A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

15 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler
olduğunu fark eder. D

2

%13,33

2

%13,33

6

%40,00

3

%20,00

2

%13,33
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%66,67)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Vahyin gönderiliş amacını araştırır. A
3

%20,00

1

%6,67

3

%20,00

4

%26,67

4

%26,67
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%53,33)

Boş (%26,67)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to recognize phrases, words,
and expressions related to repeated actions. C

2

%15,38

1

%7,69

3

%23,08

6

%46,15

1

%7,69
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%69,23)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. A
2

%15,38

3

%23,08

2

%15,38

5

%38,46

1

%7,69
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%76,92)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. C
1

%7,69

2

%15,38

4

%30,77

2

%15,38

4

%30,77
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%38,46)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to use a series of phrases and
simple expressions to express their repeated actions. B

3

%23,08

4

%30,77

2

%15,38

3

%23,08

1

%7,69
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%61,54)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about repeated
actions. D

1

%7,69

1

%7,69

4

%30,77

5

%38,46

2

%15,38
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%46,15)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. A
2

%15,38

3

%23,08

3

%23,08

2

%15,38

3

%23,08
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%61,54)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about repeated
actions. D

4

%30,77

3

%23,08

3

%23,08
 

3

%23,08
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%76,92)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. D
2

%15,38

3

%23,08

3

%23,08

2

%15,38

3

%23,08
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%61,54)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. B
3

%23,08

5

%38,46
 

2

%15,38

3

%23,08
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%38,46)

Boş (%23,08)



6A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

15 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand short and
simple texts, such as personal narratives about
repeated actions.

C
2

%15,38

2

%15,38

5

%38,46

2

%15,38

2

%15,38
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%46,15)

Boş (%15,38)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört
işlem yapar. D

1

%6,67

5

%33,33

3

%20,00

2

%13,33

4

%26,67
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%60,00)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. C

2

%13,33

3

%20,00

3

%20,00

4

%26,67

2

%13,33

1

%6,67

Doğru (%20,00)

Yanlış (%66,67)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C
2

%13,33

1

%6,67

4

%26,67

4

%26,67

4

%26,67
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%46,67)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. D

3

%20,00

5

%33,33

5

%33,33

1

%6,67

1

%6,67
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%86,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. A

2

%13,33

2

%13,33

5

%33,33

4

%26,67

2

%13,33
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%73,33)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve
dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. B

5

%33,33

2

%13,33

3

%20,00

3

%20,00

2

%13,33
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%73,33)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. A

4

%26,67

4

%26,67

3

%20,00

3

%20,00

1

%6,67
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%66,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. B

1

%6,67

2

%13,33

8

%53,33

2

%13,33

2

%13,33
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%73,33)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve
dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. C

2

%13,33

7

%46,67

3

%20,00

2

%13,33

1

%6,67
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%73,33)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. D

6

%40,00

3

%20,00

3

%20,00

1

%6,67

2

%13,33
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%80,00)

Boş (%13,33)



6A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

15 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. B
4

%26,67

1

%6,67

1

%6,67

6

%40,00

2

%13,33

1

%6,67

Doğru (%6,67)

Yanlış (%80,00)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. B
2

%13,33

4

%26,67

3

%20,00

4

%26,67

1

%6,67

1

%6,67

Doğru (%26,67)

Yanlış (%66,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve
dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. D

1

%6,67

6

%40,00

2

%13,33

4

%26,67

2

%13,33
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%60,00)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. A

3

%20,00

3

%20,00

4

%26,67

4

%26,67
 

1

%6,67

Doğru (%20,00)

Yanlış (%80,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. A

3

%20,00

3

%20,00

5

%33,33
 

3

%20,00

1

%6,67

Doğru (%20,00)

Yanlış (%60,00)

Boş (%20,00)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile
karşılaştırır. D

2

%13,33

2

%13,33

8

%53,33

1

%6,67

2

%13,33
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%80,00)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Göktaşı kavramını açıklar. C
3

%20,00

6

%40,00

4

%26,67

2

%13,33
  

Doğru (%26,67)

Yanlış (%73,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin
zararlarını açıklar. A

5

%33,33

4

%26,67

2

%13,33

3

%20,00

1

%6,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%60,00)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model
oluşturur. C

3

%20,00

4

%26,67

2

%13,33

4

%26,67

2

%13,33
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%73,33)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış
gezegen olarak sınıflandırır. A

6

%40,00

4

%26,67

3

%20,00

1

%6,67

1

%6,67
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%53,33)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine
göre karşılaştırır. A

4

%26,67

4

%26,67

2

%13,33

2

%13,33

1

%6,67

2

%13,33

Doğru (%26,67)

Yanlış (%66,67)

Boş (%6,67)



6A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
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Şube Okul İlçe İl Genel
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Asteroit kavramını açıklar. D
2

%13,33

3

%20,00

5

%33,33

3

%20,00

1

%6,67

1

%6,67

Doğru (%20,00)

Yanlış (%73,33)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile
karşılaştırır. B

3

%20,00

4

%26,67

5

%33,33

3

%20,00
  

Doğru (%26,67)

Yanlış (%73,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Gezegen kavramını açıklar. D
4

%26,67

5

%33,33

2

%13,33

3

%20,00
 

1

%6,67

Doğru (%20,00)

Yanlış (%80,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model
oluşturur. C

4

%26,67

4

%26,67

4

%26,67

2

%13,33

1

%6,67
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%66,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e
yakınlıklarına göre karşılaştırır. B

4

%26,67

3

%20,00
 

6

%40,00

1

%6,67

1

%6,67

Doğru (%20,00)

Yanlış (%73,33)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile
karşılaştırır. A

4

%26,67

3

%20,00

3

%20,00

3

%20,00

1

%6,67

1

%6,67

Doğru (%26,67)

Yanlış (%66,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. C
6

%40,00

5

%33,33

2

%13,33

1

%6,67

1

%6,67
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%80,00)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Asteroit kuşağını açıklar. B
5

%33,33

4

%26,67

2

%13,33

2

%13,33

2

%13,33
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%60,00)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. D  
5

%33,33
 

8

%53,33

1

%6,67

1

%6,67

Doğru (%53,33)

Yanlış (%40,00)

Boş (%6,67)



6B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

17 33 80 80 58873

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğine uygun başlık belirler. A
11

%64,71
 

3

%17,65

1

%5,88

2

%11,76
 

Doğru (%64,71)

Yanlış (%23,53)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D
1

%5,88

2

%11,76

2

%11,76

6

%35,29

6

%35,29
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%29,41)

Boş (%35,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. B
12

%70,59

1

%5,88

2

%11,76

1

%5,88

1

%5,88
 

Doğru (%5,88)

Yanlış (%88,24)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A

4

%23,53

6

%35,29

3

%17,65

4

%23,53
  

Doğru (%23,53)

Yanlış (%76,47)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. D
1

%5,88

2

%11,76

6

%35,29

6

%35,29

2

%11,76
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%52,94)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B
3

%17,65

1

%5,88

8

%47,06

3

%17,65

2

%11,76
 

Doğru (%5,88)

Yanlış (%82,35)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C
2

%11,76
 

8

%47,06

3

%17,65

4

%23,53
 

Doğru (%47,06)

Yanlış (%29,41)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. C
5

%29,41
 

4

%23,53

3

%17,65

5

%29,41
 

Doğru (%23,53)

Yanlış (%47,06)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. D
2

%11,76

3

%17,65

2

%11,76

6

%35,29

4

%23,53
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%41,18)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. C
1

%5,88

3

%17,65

5

%29,41

4

%23,53

4

%23,53
 

Doğru (%29,41)

Yanlış (%47,06)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan
katkısını açıklar. C

4

%23,53

2

%11,76

3

%17,65

3

%17,65

5

%29,41
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%52,94)

Boş (%29,41)



6B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

17 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B
5

%29,41

4

%23,53

4

%23,53

3

%17,65

1

%5,88
 

Doğru (%23,53)

Yanlış (%70,59)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. A
6

%35,29

3

%17,65

2

%11,76

2

%11,76

4

%23,53
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%41,18)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. A

1

%5,88

5

%29,41
 

5

%29,41

6

%35,29
 

Doğru (%5,88)

Yanlış (%58,82)

Boş (%35,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. D
3

%17,65

4

%23,53

2

%11,76

3

%17,65

5

%29,41
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%52,94)

Boş (%29,41)

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini
inceler. D

1

%5,88

1

%5,88

1

%5,88

13

%76,47

1

%5,88
 

Doğru (%76,47)

Yanlış (%17,65)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal
birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. C

2

%11,76
 

4

%23,53

3

%17,65

8

%47,06
 

Doğru (%23,53)

Yanlış (%29,41)

Boş (%47,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve
özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. D

2

%11,76

3

%17,65

4

%23,53

3

%17,65

5

%29,41
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%52,94)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal
birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. A

8

%47,06
 

2

%11,76

4

%23,53

3

%17,65
 

Doğru (%47,06)

Yanlış (%35,29)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve
özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. C

7

%41,18

1

%5,88

6

%35,29

3

%17,65
  

Doğru (%35,29)

Yanlış (%64,71)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

B
1

%5,88

12

%70,59

1

%5,88

3

%17,65
  

Doğru (%70,59)

Yanlış (%29,41)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

A
2

%11,76

3

%17,65

3

%17,65

3

%17,65

6

%35,29
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%52,94)

Boş (%35,29)



6B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

17 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini
inceler. B

2

%11,76

8

%47,06

2

%11,76

1

%5,88

4

%23,53
 

Doğru (%47,06)

Yanlış (%29,41)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için
farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. B

3

%17,65

5

%29,41

2

%11,76

4

%23,53

3

%17,65
 

Doğru (%29,41)

Yanlış (%52,94)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

C
4

%23,53

1

%5,88

5

%29,41

4

%23,53

3

%17,65
 

Doğru (%29,41)

Yanlış (%52,94)

Boş (%17,65)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. D
4

%23,53

3

%17,65

1

%5,88

3

%17,65

6

%35,29
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%47,06)

Boş (%35,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. B  
4

%23,53

3

%17,65

9

%52,94

1

%5,88
 

Doğru (%23,53)

Yanlış (%70,59)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. A
11

%64,71

4

%23,53

1

%5,88

1

%5,88
  

Doğru (%64,71)

Yanlış (%35,29)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. C
1

%5,88

5

%29,41

6

%35,29

4

%23,53

1

%5,88
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%58,82)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. C
4

%23,53

1

%5,88

7

%41,18

1

%5,88

4

%23,53
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%35,29)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. B
8

%47,06

4

%23,53

1

%5,88

2

%11,76

2

%11,76
 

Doğru (%23,53)

Yanlış (%64,71)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler
olduğunu fark eder. D

3

%17,65

2

%11,76

3

%17,65

4

%23,53

5

%29,41
 

Doğru (%23,53)

Yanlış (%47,06)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. C
4

%23,53

2

%11,76

6

%35,29

4

%23,53

1

%5,88
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%58,82)

Boş (%5,88)



6B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

17 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler
olduğunu fark eder. D

1

%5,88

1

%5,88

2

%11,76

9

%52,94

4

%23,53
 

Doğru (%52,94)

Yanlış (%23,53)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Vahyin gönderiliş amacını araştırır. A
8

%47,06

1

%5,88

3

%17,65

5

%29,41
  

Doğru (%47,06)

Yanlış (%52,94)

Boş (%0,00)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to recognize phrases, words,
and expressions related to repeated actions. C

4

%23,53

2

%11,76

4

%23,53

2

%11,76

5

%29,41
 

Doğru (%23,53)

Yanlış (%47,06)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. A
3

%17,65

5

%29,41

2

%11,76

1

%5,88

6

%35,29
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%47,06)

Boş (%35,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. C  
2

%11,76

6

%35,29

6

%35,29

3

%17,65
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%47,06)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to use a series of phrases and
simple expressions to express their repeated actions. B

4

%23,53

2

%11,76

3

%17,65

3

%17,65

5

%29,41
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%58,82)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about repeated
actions. D

1

%5,88

6

%35,29

3

%17,65

2

%11,76

5

%29,41
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%58,82)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. A
8

%47,06

1

%5,88

3

%17,65

2

%11,76

3

%17,65
 

Doğru (%47,06)

Yanlış (%35,29)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about repeated
actions. D

3

%17,65

2

%11,76

3

%17,65

5

%29,41

4

%23,53
 

Doğru (%29,41)

Yanlış (%47,06)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. D
4

%23,53

1

%5,88

5

%29,41

2

%11,76

5

%29,41
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%58,82)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. B
3

%17,65

7

%41,18

2

%11,76

2

%11,76

3

%17,65
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%41,18)

Boş (%17,65)



6B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

17 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand short and
simple texts, such as personal narratives about
repeated actions.

C
2

%11,76

1

%5,88

5

%29,41

1

%5,88

8

%47,06
 

Doğru (%29,41)

Yanlış (%23,53)

Boş (%47,06)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört
işlem yapar. D  

5

%29,41

1

%5,88

5

%29,41

6

%35,29
 

Doğru (%29,41)

Yanlış (%35,29)

Boş (%35,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. C

2

%11,76

2

%11,76
 

4

%23,53

9

%52,94
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%47,06)

Boş (%52,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C
1

%5,88

4

%23,53

3

%17,65

4

%23,53

5

%29,41
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%52,94)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. D

3

%17,65

2

%11,76

3

%17,65

7

%41,18

2

%11,76
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%47,06)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. A

2

%11,76

5

%29,41

2

%11,76

2

%11,76

6

%35,29
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%52,94)

Boş (%35,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve
dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. B

3

%17,65

2

%11,76

3

%17,65

6

%35,29

3

%17,65
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%70,59)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. A

9

%52,94

1

%5,88

2

%11,76

3

%17,65

2

%11,76
 

Doğru (%52,94)

Yanlış (%35,29)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. B

3

%17,65

8

%47,06

1

%5,88

3

%17,65

2

%11,76
 

Doğru (%47,06)

Yanlış (%41,18)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve
dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. C

1

%5,88

2

%11,76

2

%11,76

6

%35,29

6

%35,29
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%52,94)

Boş (%35,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. D

3

%17,65

2

%11,76

3

%17,65

3

%17,65

6

%35,29
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%47,06)

Boş (%35,29)



6B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

17 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. B
6

%35,29

2

%11,76

2

%11,76

3

%17,65

4

%23,53
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%64,71)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. B
3

%17,65

2

%11,76

4

%23,53

3

%17,65

5

%29,41
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%58,82)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve
dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. D   

8

%47,06

5

%29,41

4

%23,53
 

Doğru (%29,41)

Yanlış (%47,06)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. A

4

%23,53

3

%17,65

3

%17,65
 

7

%41,18
 

Doğru (%23,53)

Yanlış (%35,29)

Boş (%41,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. A

3

%17,65

1

%5,88

2

%11,76

3

%17,65

8

%47,06
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%35,29)

Boş (%47,06)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile
karşılaştırır. D

5

%29,41

2

%11,76

2

%11,76

4

%23,53

4

%23,53
 

Doğru (%23,53)

Yanlış (%52,94)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Göktaşı kavramını açıklar. C
1

%5,88

1

%5,88

10

%58,82

2

%11,76

3

%17,65
 

Doğru (%58,82)

Yanlış (%23,53)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin
zararlarını açıklar. A

11

%64,71

2

%11,76
 

3

%17,65

1

%5,88
 

Doğru (%64,71)

Yanlış (%29,41)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model
oluşturur. C  

5

%29,41

7

%41,18

4

%23,53

1

%5,88
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%52,94)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış
gezegen olarak sınıflandırır. A

11

%64,71

1

%5,88

1

%5,88

2

%11,76

2

%11,76
 

Doğru (%64,71)

Yanlış (%23,53)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine
göre karşılaştırır. A

7

%41,18

3

%17,65

3

%17,65

1

%5,88

3

%17,65
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%41,18)

Boş (%17,65)



6B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

17 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Asteroit kavramını açıklar. D
4

%23,53

2

%11,76

4

%23,53

3

%17,65

4

%23,53
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%58,82)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile
karşılaştırır. B  

1

%5,88

7

%41,18

7

%41,18

2

%11,76
 

Doğru (%5,88)

Yanlış (%82,35)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Gezegen kavramını açıklar. D
2

%11,76

4

%23,53

2

%11,76

7

%41,18

2

%11,76
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%47,06)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model
oluşturur. C

1

%5,88

2

%11,76

11

%64,71
 

3

%17,65
 

Doğru (%64,71)

Yanlış (%17,65)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e
yakınlıklarına göre karşılaştırır. B

1

%5,88

1

%5,88

1

%5,88

3

%17,65

11

%64,71
 

Doğru (%5,88)

Yanlış (%29,41)

Boş (%64,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile
karşılaştırır. A

13

%76,47
 

1

%5,88

2

%11,76

1

%5,88
 

Doğru (%76,47)

Yanlış (%17,65)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. C
4

%23,53

4

%23,53

6

%35,29
 

3

%17,65
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%47,06)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Asteroit kuşağını açıklar. B
7

%41,18

3

%17,65

1

%5,88

1

%5,88

5

%29,41
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%52,94)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. D  
3

%17,65

1

%5,88

7

%41,18

6

%35,29
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%23,53)

Boş (%35,29)



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 33 80 80 58873

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğine uygun başlık belirler. A   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. B  

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. D

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C  

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. C  

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. D   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. C  

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan
katkısını açıklar. C

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. A   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. A    

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. D    

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini
inceler. D   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal
birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. C

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve
özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. D  

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal
birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. A

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve
özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. C   

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

B  

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

A   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini
inceler. B

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için
farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. B   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

C

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. D  

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. B

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. A    

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. C

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. C  

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. B

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler
olduğunu fark eder. D   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. C

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler
olduğunu fark eder. D

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Vahyin gönderiliş amacını araştırır. A   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to recognize phrases, words,
and expressions related to repeated actions. C       

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. A       

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. C       

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to use a series of phrases and
simple expressions to express their repeated actions. B       

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about repeated
actions. D       

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. A       

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about repeated
actions. D       

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. D       

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. B       



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand short and
simple texts, such as personal narratives about
repeated actions.

C       

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört
işlem yapar. D  

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. C

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C  

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. D

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. A   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve
dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. B

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. A   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. B  

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve
dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. C   

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. D

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. B  

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. B

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve
dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. D  

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. A

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. A   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile
karşılaştırır. D   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Göktaşı kavramını açıklar. C

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin
zararlarını açıklar. A  

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model
oluşturur. C  

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış
gezegen olarak sınıflandırır. A

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine
göre karşılaştırır. A  

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 33 80 80 58873

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Asteroit kavramını açıklar. D

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile
karşılaştırır. B   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Gezegen kavramını açıklar. D

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model
oluşturur. C   

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e
yakınlıklarına göre karşılaştırır. B  

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile
karşılaştırır. A    

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. C  

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Asteroit kuşağını açıklar. B

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. D   

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

186,221 94,11
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  3
ARGEŞ TEKİN

75 15 55 5 -3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 27 68 68 55405 % 94,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız ccadccdaDdbaAAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız cbaAaBbcdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız Ddbdbcadac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 5 5 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız db da    b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız bbCDdabcabcdbAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız babCccaBaadAbaD

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 0 4 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 2 2 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 3 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 2 1 67
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 1 1 50
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

215,886 77,16
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  24
BEDRAN KAPLAN   S

75 23 51 1 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 14 35 35 45429 % 77,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız DcdBaCadbcacBac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız acdbBCAcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız dbCDabCbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız CBabcDBdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız AdDcBadBddAaad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız bdacdabBDAbbAba

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 3 25
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 1 4 20
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 4 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 3 1 75
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 2 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 2 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

196,595 89,10
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  26
ERDİNÇ KAPLAN

75 20 53 2 2 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 23 55 55 52454 % 89,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız caacDBabcddadbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız baDbdaABdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız cacdC cacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız dACB caDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız cadbcaAdbaaBDcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız DbACbcDabCadbaD

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 3 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 2 25
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 3 2 60
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 4 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 3 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 2 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 1 1 50
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

184,232 94,78
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  29
ETEM AYSAL A

75 15 53 7 -2 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55798.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 28 70 70 55798 % 94,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız baadcBbdcaCcAdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız bdccdabcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız bcbCCabCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız d Ca  b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız bddcbacBbaaBDcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız cbbdAbcdaCabbBD

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 2 2 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 1 0 20
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 4 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 3 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0 3 0
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 1 1 50
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

166,404 98,66
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  9
HÜZEYFEE TE*İAN

75 10 56 9 -8 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58084.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 31 77 77 58084 % 98,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız aAbBdb* aaabBab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 9 1 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız bcdda ccda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız ccaaadabBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız aaaaADabbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 9 4 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız ** **aC b Ab *c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 10 3 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız *aa** *c*AA  ac

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 0 4 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 1 4 20
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 4 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 2 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 0 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0 3 0
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 2 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

200,394 86,99
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  12
MUHAMMED DEMİR

75 18 57 0 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 20 51 51 51213 % 86,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız AccAadaCDabBdbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız adDdaBAaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız bBbdbcbbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız bddBcbccdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız DdCbccbcCbdccdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız cbdabbbdbbBAaBD

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 0 4 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 0 5 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 4 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 0 4 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 2 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 1 1 50
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

214,653 77,93
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  0
MUKADDES İMECE

75 19 38 18 6 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45881.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 17 41 41 45881 % 77,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız  DBAbda bddBdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız bCbdaBABBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız adcaCaDd A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 10 3 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız Dadbdc cCa ccb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız cCAa bDcDbdca D

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 3 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 3 25
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 4 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0 3 0
Göktaşı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gezegen kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 1 1 50
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 0 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

229,880 68,49
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  14
OKTAY KAPLAN

75 24 51 0 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 23 23 40325 % 68,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız ADcAcBdacaaBAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız aCbcdcbaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız bBAaddDacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız CAbccbacBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız bCaabBAcacaabAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız cbdaAAcBbaBAaBb

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 3 25
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 5 2 3 40
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 2 2 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 3 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 2 1 67
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 2 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

170,867 98,14
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  15
OSMAN TEKİN

75 15 55 5 -3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 30 75 75 57776 % 98,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 10 2 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız *cbdaCadbaDcB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız bcdABdcbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız AcdacCbcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız dabcdDBCda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 11 2 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız bcbadcbcAdcaC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 13 1 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız bcbdadcBc*cbcd 

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 3 25
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 1 4 20
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 3 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 3 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 1 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 2 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

215,771 77,24
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  17
SEMANUR DEMİR

75 13 17 45 7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 15 36 36 45476 % 77,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 4 9 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız   A dd  Cac    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız   a  C   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız  DC aC ABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 8 7 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız  c  d d da b db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 2 9 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız      bDa  A AC 

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 2 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 3 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0 1 0
Göktaşı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 0 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 0 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

160,081 99,16
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  45
ŞİFA KAPLAN

75 11 54 10 -7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 32 78 78 58381 % 99,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 11 2 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız AccbDdabbdb  ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız bacbdBc  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız aBcab c c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız ad aDcbbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 13 1 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız abdcdaccbb Babc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız cbcbAdccbCdcCab

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 1 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 0 3 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 1 3 20
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 4 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 0 4 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0 3 0
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 1 1 50
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

215,124 77,64
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  9
UĞUP VERMEZ

75 25 50 0 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 16 38 38 45707 % 77,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız baadDabCbdbdccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız aabcCcABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız DdbbdcaCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız CdCdbAabBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız bCbcdcAcbDaBDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız cabbbdcdcbdACaD

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 0 4 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 5 3 2 60
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 2 2 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 2 2 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 2 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 2 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

192,113 91,48
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  20
YAĞMUR VERMEZ  GS

75 15 42 18 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53856.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 25 61 61 53856 % 91,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 9 4 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız AbccDdabcd  c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız bdD  a Bc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız bdA CcDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız dc dcd D b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 10 4 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız cC   dca addbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız adAdAAbaDaabadD

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 2 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 1 2 20
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 1 2 25
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0 3 0
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 1 1 50
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

157,213 99,33
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  47
YÜSRA ÖZER

75 8 51 16 -9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 33 80 80 58476 % 99,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 1 11 3 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız c babd baaDdd c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız dBdc a aab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız bDbacCdddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 4 6 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız aa   c  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 9 5 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız  Abdd bcb cc b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız bBddBdacabcddCc

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 0 2 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 3 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 3 25
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 0 2 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 1 2 25
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0 3 0
Göktaşı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 2 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

198,681 87,95
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6A  -  21
YUSUF SEBİK

75 19 53 3 1 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51777.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 21 52 52 51777 % 87,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız DdcBCaaCdBcccDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız dcdcddcDCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız dbaadCCcc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız CBccbDcadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 11 2 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız cbbddcbddBccC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız DcbbdCacb*ddbCb

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 2 2 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 5 1 4 20
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 3 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 0 4 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0 3 0
Göktaşı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 1 1 50
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

310,925 30,20
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  42
75 38 26 11 29 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17780.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 4 4 17780 % 30,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız adABddDCddcABcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız aBB BCA CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız ADCDa dAdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız CacaAcdCc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 6 6 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız  cccB dBA  bb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 2 1 11,33 % 76

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız DBCA CDdDAAdACD

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 2 25
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 2 3 40
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 2 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 2 1 67
Göktaşı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gezegen kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 2 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

315,194 28,60
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  8
AYNUR GÜNŞ

75 37 20 18 30 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 3 3 16837 % 28,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız AcaADcCCD bBb D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız D bACBdBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız DBddCB CDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız Cb dbAc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 4 8 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız bdCadBA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız DCACAAadbC AC D

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 0 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 2 2 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 5 1 1 20
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 1 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 0 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 2 1 67
Göktaşı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 2 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 0 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

261,948 50,95
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  3
BARAN ONAL

75 23 23 29 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 7 7 29993 % 50,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 6 5 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız   dADdC aC c dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız   b Cc  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız a AC   aDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız  bd    DB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 6 4 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız D dD aAB  ccDcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 4 4 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız D AbAA cDC Aaa 

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 2 0 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 2 2 40
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 1 1 25
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 2 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 1 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 2 1 67
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 1 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

228,366 69,36
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  35
ELİF KAPL*

75 23 51 1 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40835.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 12 26 26 40835 % 69,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız c cdDcCdbaaccda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız DdbcadcBdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız bdcadBDdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız dcdcbcbDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız DddcAcAdbDaBcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız DCACcbDcaCdAbdD

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 3 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 3 25
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 1 4 20
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 1 3 25
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 3 1 75
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 2 1 67
Göktaşı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 1 1 50
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

231,218 67,75
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  36
FATMANUR GEZER

75 23 52 0 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39886.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 19 19 39886 % 67,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız ADadcddCbdCacAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız bCacdBbdBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız bdAbadadad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız bddacdDcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız bbCDbddBCDaBcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız baAdAbccDCadbBb

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 3 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 3 25
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 0 5 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 3 1 75
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 3 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0 3 0
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 2 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

233,364 66,46
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  37
FERHAT YILMAZ

75 20 21 34 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 18 18 39125 % 66,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 5 8 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız cb a       daDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız C BdBbA  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız AcC aCbAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız  B b Dc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 8 5 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız cA cdab Ad  b c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 1 10 3,67 % 24

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız  aCA CD        

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 0 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 0 67
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 2 2 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 1 0 20
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 1 1 25
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 1 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 0 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 1 0 50
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

265,171 49,46
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  0
GÜLBAHAR İMECE

75 25 24 26 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 6 6 29118 % 49,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız ADadD CacCCBA a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız DCcAdada a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız  cACCaDb A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız a C  A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 5 9 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız  b aba B   d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 4 5 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız a ACAA dbC A a 

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 2 0 40
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 1 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 2 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 0 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

211,744 79,85
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  39
GÜLSEREN ÇALIŞKAN

75 26 45 4 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 19 45 45 47012 % 79,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız DbdcadbaCccb bA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız ddBABCAD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız dDbcBCCAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız dcacADBbAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 10 2 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız   DddbdBdabDaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız babcdbcdacAbACa

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 0 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 3 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 5 2 3 40
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 1 2 25
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 2 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0 3 0
Göktaşı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 2 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

240,964 61,88
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  40
GÜLSÜM YILMAZ

75 24 35 16 12 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 13 13 36429 % 61,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 7 5 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız D bc   dCc caDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız  B  dCAadD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız ADa a  Ada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız  BaDA adba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız dccdcD aAddDd D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız caaA CDcDAAbAda

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 0 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 3 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 1 25
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 2 3 40
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 2 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 3 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 2 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gezegen kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 2 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

227,302 70,00
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  41
HARUN DURMAZ

75 16 27 32 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41212.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 13 29 29 41212 % 70,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 7 5 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız  bAd C  aaDba c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız daB Bd   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız cD  a bbd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız  Bb c  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 5 7 1,33 % 9

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız d Da  adc  D  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 4 6 3,67 % 24

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız  aaA C  cA CbC 

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 0 3 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 1 3 20
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 1 0 25
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 1 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 0 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 1 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

229,914 68,48
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  43
NESRİN GÜNEŞ

75 23 35 17 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40314.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 21 21 40314 % 68,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 10 2 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız bdAadbDa cbba A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız Cc cBadc D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız c CaaCCAd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız CBaDAbaC a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 7 6 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız  Ac acdaAd c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 5 4 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız D CA  Dcc AddCc

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 0 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 1 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 3 1 60
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 1 2 25
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 1 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 2 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 2 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 0 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

229,914 68,48
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  43
NESRİN GÜNEŞ

75 23 35 17 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40314.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 21 21 40314 % 68,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 10 2 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız bdAadbDa cbba A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız Cc cBadc D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız c CaaCCAd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız CBaDAbaC a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 7 6 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız  Ac acdaAd c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 5 4 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız D CA  Dcc AddCc

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 0 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 1 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 3 1 60
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 1 2 25
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 1 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 2 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 2 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 0 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

303,326 33,08
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  44
NEVİN ATAY

75 36 32 7 25 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19475.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 5 5 19475 % 33,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız ADaAccCdDCaBA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız D DACBABBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız cBAdaBDd d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız C bcadcc a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız D bDcBAdCaBaDbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız adACdcbdbCBACBD

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 0 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 2 2 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 5 0 3 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 1 2 25
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 3 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 3 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 2 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 2 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

213,373 78,79
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  46
SEVİM ÖZDEMİR

75 20 43 12 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 18 42 42 46384 % 78,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız  bdaaCaCdaccaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız CdB daA Cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız bDab CbbdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız bd abb CbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 9 3 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız A cadadBbccD a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 8 3 1,33 % 9

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız bcad baB dACbC 

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 2 25
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 5 1 3 20
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 1 2 25
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 2 2 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 1 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 2 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

197,953 88,36
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  48
SUDENAZ YILMAZ

75 19 53 3 1 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 22 54 54 52021 % 88,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 1 11 3 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız  acbca  cbCdbbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız DaDdaBbcda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız bcbCadcabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız dAdBccDcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız bdCabcdBdbacDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız bCACdAbdbacAbaD

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 3 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 3 25
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 2 3 40
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 4 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 2 2 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 2 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 1 1 50
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

195,932 89,42
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  47
Ü  ** N PLAKN A

75 13 38 24 0 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52646.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 24 57 57 52646 % 89,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 4 8 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız AbacDBa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız aacdaBbc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız adbdbcbCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız bACdbAacd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 6 7 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız bddbAdcB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 8 6 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız aCdbbcadc      

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 0 4 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 3 2 60
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 2 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0 2 0
Göktaşı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 0 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 0 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

190,777 92,20
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

6B  -  49
VİLDAN ARICI

75 11 34 30 -0 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 26 62 62 54280 % 92,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 9 4 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAABCCDCCBDABDA

Cevaplarınız    dbdDaCcaba d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B CBBABCADCD

Cevaplarınız aaa Ba  dD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADCDBCCABD

Cevaplarınız dDdcaabAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBDDADBCAC

Cevaplarınız  a      b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 6 9 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDCBABADCCD

Cevaplarınız   c ac c  b b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 6 5 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B DBCABCDBDAACACD

Cevaplarınız    AdC cabAbAb 

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 1 33
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 3 25
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 0 2 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 1 1 33
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 0 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 0 0



6. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

171,921 97,93
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7B  -  17
BEŞİR SEBİK GS

75 12 53 10 -5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 29 74 74 57657 % 97,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 33 80 80 58873

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADBADBCCDCCBAAD

Cevaplarınız caBcacbbcbaccdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCDACBABBC

Cevaplarınız cabACBcaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBACCBDCDA

Cevaplarınız badabacaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACBDADDBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DCCDABABCDBBDAA

Cevaplarınız babacacBCaBabAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCACAADBDCBACBD

Cevaplarınız cabbAbacaCBdbac

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 3 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 0 4 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 5 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 1 3 25
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 4 1 3 25
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 3 0 3 0
Göktaşı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemlenmesinin zararlarını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gezegen kavramını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 2 0 2 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0
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