
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -118 56 56 60249

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,10 7 3 5,61 5 4 4,18 5 3 3,75 5 9 1,84 11 7 8,13 44 33 32,61 298,140

Okul Ortalaması 5 9 2,30 3 5 1,54 3 5 1,13 2 4 0,61 3 11 -0,65 6 9 3,15 22 42 8,08 220,600

KATILIMLAR

1 16 EMİR ERDEN 7A 14 6 12,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 2 4,33 4 5 2,33 17 3 16,00 54 22 46,66 350,466 1 1 2 2 15398
% 26

2 42 NAZLI GEZER 7A 6 13 1,67 5 4 3,67 5 3 4,00 3 6 1,00 6 13 1,67 9 9 6,00 34 48 18,01 249,054 2 2 21 21 42616
% 71

3 22 GÜLLÜŞAN AVCI 7A 10 9 7,00 6 3 5,00 3 6 1,00 4 4 2,67 2 17 -3,67 7 10 3,67 32 49 15,67 238,961 3 3 23 23 45317
% 75

4 4 BERKAN ÇALİŞKAN 7A 5 14 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 9 10 5,67 30 58 10,67 237,452 4 4 24 24 45697
% 76

5 0 HAVVA YILMAZ 7B 5 5 3,33 1 4 -0,33 3 3 2,00 2 4 0,67 3 4 1,67 4 2 3,33 18 22 10,67 234,346 1 5 26 26 46514
% 77

6 13 ZEKİ YILMAZ 7B 5 5 3,33 3 1 2,67 0 3 -1,00 2 2 1,33 6 6 4,00 16 17 10,33 233,962 2 6 27 27 46596
% 77

7 36 M E S İ H A R I C I 7A 5 14 0,33 4 6 2,00 3 4 1,67 0 8 -2,67 3 13 -1,33 10 8 7,33 25 53 7,33 223,267 5 7 33 33 49435
% 82

8 9 NURNİSA KAPLAN 7B 6 7 3,67 0 2 -0,67 2 8 -0,67 2 3 1,00 3 12 -1,00 8 12 4,00 21 44 6,33 222,088 3 8 34 34 49744
% 83

9 10 OKAN KAPLAN 7B 6 6 4,00 1 6 -1,00 3 2 2,33 2 3 1,00 2 9 -1,00 2 7 -0,33 16 33 5,00 210,800 4 9 40 40 52688
% 87

10 6 HALİME KAPLAN 7B 6 7 3,67 2 6 0,00 2 7 -0,33 0 1 -0,33 1 10 -2,33 4 5 2,33 15 36 3,01 209,270 5 10 41 41 53053
% 88

11 39 MUHAMMED KILIÇ 7A 6 13 1,67 3 7 0,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 2 16 -3,33 8 11 4,33 24 60 4,01 208,215 6 11 42 42 53299
% 88

12 11 ROJBİN SEVMİŞ 7B 6 6 4,00 2 4 0,67 2 4 0,67 1 2 0,33 2 10 -1,33 3 10 -0,33 16 36 4,01 207,982 6 12 43 43 53363
% 89

13 0 *AD A   A *AL *  1 3 0,00 0 2 -0,67 0 1 -0,33 1 2 0,33 2 3 1,00 3 4 1,67 7 15 2,00 204,652 1 13 45 45 54235
% 90

14 4 FERHAT KAPLAN 7B 3 13 -1,33 1 7 -1,33 5 3 4,00 2 6 0,00 3 11 -0,67 5 10 1,67 19 50 2,34 198,388 7 14 47 47 55720
% 92

15 0 * BL *   LT**MA 7B 1 7 -1,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 4 4 2,67 1 7 -1,33 3 8 0,33 16 34 4,68 195,814 8 15 49 49 56255
% 93

16 5 FIRAT SEBİK  6 7 3,67 2 6 0,00 3 4 1,67 4 3 3,00 1 15 -4,00 2 11 -1,67 18 46 2,67 194,502 2 16 50 50 56587
% 94

17 27 BERFİN ARICI 7A 5 13 0,67 4 5 2,33 2 6 0,00 1 7 -1,33 4 15 -1,00 2 14 -2,67 18 60 -2,00 184,269 7 17 53 53 58463
% 97

18 7 NECATİ TEKİN 7A 1 19 -5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 18 72 -6,00 167,308 8 18 56 56 59803
% 99
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -118 56 56 60249

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,10 7 3 5,61 5 4 4,18 5 3 3,75 5 9 1,84 11 7 8,13 44 33 32,61 298,140

Okul Ortalaması 5 9 2,30 3 5 1,54 3 5 1,13 2 4 0,61 3 11 -0,65 6 9 3,15 22 42 8,08 220,600

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0 *AD A   A *AL *  1 3 0,00 0 2 -0,67 0 1 -0,33 1 2 0,33 2 3 1,00 3 4 1,67 7 15 2,00 204,652 1 13 45 45 54235
% 90

2 5 FIRAT SEBİK  6 7 3,67 2 6 0,00 3 4 1,67 4 3 3,00 1 15 -4,00 2 11 -1,67 18 46 2,67 194,502 2 16 50 50 56587
% 94
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -118 56 56 60249

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,10 7 3 5,61 5 4 4,18 5 3 3,75 5 9 1,84 11 7 8,13 44 33 32,61 298,140

Okul Ortalaması 5 9 2,30 3 5 1,54 3 5 1,13 2 4 0,61 3 11 -0,65 6 9 3,15 22 42 8,08 220,600

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 16 EMİR ERDEN 7A 14 6 12,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 2 4,33 4 5 2,33 17 3 16,00 54 22 46,66 350,466 1 1 2 2 15398
% 26

2 42 NAZLI GEZER 7A 6 13 1,67 5 4 3,67 5 3 4,00 3 6 1,00 6 13 1,67 9 9 6,00 34 48 18,01 249,054 2 2 21 21 42616
% 71

3 22 GÜLLÜŞAN AVCI 7A 10 9 7,00 6 3 5,00 3 6 1,00 4 4 2,67 2 17 -3,67 7 10 3,67 32 49 15,67 238,961 3 3 23 23 45317
% 75

4 4 BERKAN ÇALİŞKAN 7A 5 14 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 9 10 5,67 30 58 10,67 237,452 4 4 24 24 45697
% 76

5 36 M E S İ H A R I C I 7A 5 14 0,33 4 6 2,00 3 4 1,67 0 8 -2,67 3 13 -1,33 10 8 7,33 25 53 7,33 223,267 5 7 33 33 49435
% 82

6 39 MUHAMMED KILIÇ 7A 6 13 1,67 3 7 0,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 2 16 -3,33 8 11 4,33 24 60 4,01 208,215 6 11 42 42 53299
% 88

7 27 BERFİN ARICI 7A 5 13 0,67 4 5 2,33 2 6 0,00 1 7 -1,33 4 15 -1,00 2 14 -2,67 18 60 -2,00 184,269 7 17 53 53 58463
% 97

8 7 NECATİ TEKİN 7A 1 19 -5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 18 72 -6,00 167,308 8 18 56 56 59803
% 99
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -118 56 56 60249

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,10 7 3 5,61 5 4 4,18 5 3 3,75 5 9 1,84 11 7 8,13 44 33 32,61 298,140

Okul Ortalaması 5 9 2,30 3 5 1,54 3 5 1,13 2 4 0,61 3 11 -0,65 6 9 3,15 22 42 8,08 220,600

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 0 HAVVA YILMAZ 7B 5 5 3,33 1 4 -0,33 3 3 2,00 2 4 0,67 3 4 1,67 4 2 3,33 18 22 10,67 234,346 1 5 26 26 46514
% 77

2 13 ZEKİ YILMAZ 7B 5 5 3,33 3 1 2,67 0 3 -1,00 2 2 1,33 6 6 4,00 16 17 10,33 233,962 2 6 27 27 46596
% 77

3 9 NURNİSA KAPLAN 7B 6 7 3,67 0 2 -0,67 2 8 -0,67 2 3 1,00 3 12 -1,00 8 12 4,00 21 44 6,33 222,088 3 8 34 34 49744
% 83

4 10 OKAN KAPLAN 7B 6 6 4,00 1 6 -1,00 3 2 2,33 2 3 1,00 2 9 -1,00 2 7 -0,33 16 33 5,00 210,800 4 9 40 40 52688
% 87

5 6 HALİME KAPLAN 7B 6 7 3,67 2 6 0,00 2 7 -0,33 0 1 -0,33 1 10 -2,33 4 5 2,33 15 36 3,01 209,270 5 10 41 41 53053
% 88

6 11 ROJBİN SEVMİŞ 7B 6 6 4,00 2 4 0,67 2 4 0,67 1 2 0,33 2 10 -1,33 3 10 -0,33 16 36 4,01 207,982 6 12 43 43 53363
% 89

7 4 FERHAT KAPLAN 7B 3 13 -1,33 1 7 -1,33 5 3 4,00 2 6 0,00 3 11 -0,67 5 10 1,67 19 50 2,34 198,388 7 14 47 47 55720
% 92

8 0 * BL *   LT**MA 7B 1 7 -1,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 4 4 2,67 1 7 -1,33 3 8 0,33 16 34 4,68 195,814 8 15 49 49 56255
% 93

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.

                                                3 / 3



  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(2)
1,84 -0,34 0,67 1,66 -1,50 0,00 2,33 199,580

Okul
(18)

2,30 (3) 1,54 (3) 1,13 (3) 0,61 (1) -0,65 (3) 3,15 (3) 8,08 (3) 220,600
İlçe
(56)

4,48 (5) 2,16 (6) 1,63 (6) 0,36 (1) 0,41 (6) 4,39 (6) 13,43 (6) 241,290
İl

(56)
4,48 (5) 2,16 (6) 1,63 (6) 0,36 (1) 0,41 (6) 4,39 (6) 13,43 (6) 241,290

Genel
(60249)

9,10 (1154) 5,61 (785) 4,18 (713) 3,75 (648) 1,84 (773) 8,13 (1198) 32,61 (2250) 298,140
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
  şubesinde 2
Okulunuzda 18 3

ŞEMDİNLİ ilçesinde 56 7 3
HAKKARİ ilinde 56 7 3 1

Genelde 60249 3512 845 198 61

DERECELER

Genelde sınava 3512 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3015. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 7 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 7 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0,50 0,50 25

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,50 0,50 25

[-] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0,50 0

[-] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0,50 0,50 25

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0 0,50 0

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,50 0 50

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,50 0 50

[-] Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve
özdeyişler kullanır.

1 0 0 0

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,50 0,50 50

[-] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,50 0 50

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1,00 0

[-] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0

[-] Yazdıklarını düzenler. 2 0 0,50 0

[-] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0,50 0

Sözel (TAR) Soru D Y %

SOSYAL BİLGİLER
[-] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

2 0,50 1,50 25

[-] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve
sorumluluklarını yerine getirir.

3 0 1,00 0

[-] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0,50 1,00 17

[-] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

2 0 0,50 0

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 0,50 0

[-] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 0,50 1,50 13

[-] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0,50 0

[+] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1,00 0 50

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

4 1,50 0 38

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

2 0 1,00 0

[+] Students will be able to understand clear, standard speech on
appearances and personalities.

1 0,50 0,50 50

[-] Students will be able to write simple pieces to compare
people.

1 0 0,50 0

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

2 0,50 0,50 25

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 1,00 1,00 25

[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

6 0,50 3,50 8

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 0 4,50 0

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 0 0

[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

4 1,00 1,00 25

[-] Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0,50 0

[-] Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1,00 0

[-] Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 0 1,50 0

[-] Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir
uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir.

1 0 0,50 0

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 0,50 0

[-] Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 0,50 0

[-] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0,50 0

[+] Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi
açıklar.

1 0,50 0,50 50

[+] Bulutsu kavramını açıklar. 1 0,50 0 50

[+] Yıldız kavramını açıklar. 1 0,50 0,50 50

[-] Karadelik kavramını açıklar. 1 0 0,50 0
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7A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7A
(8)

2,29 2,96 1,54 0,29 -0,50 5,21 11,79 232,370

Okul
(18)

2,30 (2) 1,54 (1) 1,13 (1) 0,61 (3) -0,65 (1) 3,15 (1) 8,08 (1) 220,600
İlçe
(56)

4,48 (4) 2,16 (2) 1,63 (3) 0,36 (4) 0,41 (4) 4,39 (2) 13,43 (3) 241,290
İl

(56)
4,48 (4) 2,16 (2) 1,63 (3) 0,36 (4) 0,41 (4) 4,39 (2) 13,43 (3) 241,290

Genel
(60249)

9,10 (1138) 5,61 (624) 4,18 (649) 3,75 (781) 1,84 (705) 8,13 (867) 32,61 (2094) 298,140
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7A şubesinde 8

Okulunuzda 18 3
ŞEMDİNLİ ilçesinde 56 7 3

HAKKARİ ilinde 56 7 3 1
Genelde 60249 3512 845 198 61

DERECELER

Genelde sınava 3512 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2739. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 7 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 7 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu
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7A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0,50 1,30 25

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,30 1,40 15

[-] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,30 0,60 30

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,00 0,80 50

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0 0,70 0

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,50 0,40 50

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,60 0,30 60

[-] Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve
özdeyişler kullanır.

1 0,10 0,70 10

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0,60 0

[-] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,40 0,50 40

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,60 0,20 60

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,40 0,50 40

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,10 0,90 10

[-] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,30 0,50 30

[-] Yazdıklarını düzenler. 2 0,30 1,40 15

[+] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0,50 0,30 50

Sözel (TAR) Soru D Y %

SOSYAL BİLGİLER
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

2 1,20 0,80 60

[-] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve
sorumluluklarını yerine getirir.

3 1,40 1,10 47

[-] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0,90 1,70 30

[-] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

2 0,40 1,20 20

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1,10 1,10 37

[-] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1,00 2,40 25

[-] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0,10 0,80 10

[-] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0,80 0,60 40

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

4 1,30 2,00 33

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

2 0,30 1,10 15

[-] Students will be able to understand clear, standard speech on
appearances and personalities.

1 0,20 0,60 20

[-] Students will be able to write simple pieces to compare
people.

1 0,20 0,70 20

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

2 0,40 1,10 20

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 0,70 2,50 18

[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

6 1,20 3,70 20

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1,60 6,40 16

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0,30 0,50 30

[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

4 1,80 1,60 45

[-] Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0,20 0,50 20

[-] Uzay sondalarını açıklar. 1 0,10 0,80 10

[-] Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 1,40 1,10 47

[-] Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir
uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir.

1 0,10 0,80 10

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0,40 1,10 20

[-] Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0,40 0,50 40

[-] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,30 0,50 30

[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0,20 0,50 20

[-] Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi
açıklar.

1 0,40 0,60 40

[+] Bulutsu kavramını açıklar. 1 0,80 0,10 80

[+] Yıldız kavramını açıklar. 1 0,50 0,50 50

[-] Karadelik kavramını açıklar. 1 0,40 0,30 40

                                                4 / 6



7B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7B
(8)

2,42 0,58 0,83 0,67 -0,58 1,88 5,80 214,080

Okul
(18)

2,30 (1) 1,54 (2) 1,13 (2) 0,61 (2) -0,65 (2) 3,15 (2) 8,08 (2) 220,600
İlçe
(56)

4,48 (3) 2,16 (5) 1,63 (5) 0,36 (3) 0,41 (5) 4,39 (4) 13,43 (5) 241,290
İl

(56)
4,48 (3) 2,16 (5) 1,63 (5) 0,36 (3) 0,41 (5) 4,39 (4) 13,43 (5) 241,290

Genel
(60249)

9,10 (1134) 5,61 (767) 4,18 (704) 3,75 (747) 1,84 (713) 8,13 (1135) 32,61 (2212) 298,140
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7B şubesinde 8

Okulunuzda 18 3
ŞEMDİNLİ ilçesinde 56 7 3

HAKKARİ ilinde 56 7 3 1
Genelde 60249 3512 845 198 61

DERECELER

Genelde sınava 3512 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2921. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 7 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 7 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu
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7B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0,39 1,17 19

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,39 1,06 19

[-] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,22 0,50 22

[-] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0,61 0,78 31

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,17 0,39 17

[-] Metnin konusunu belirler. 1 0,39 0,39 39

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,50 0,33 50

[-] Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve
özdeyişler kullanır.

1 0,17 0,56 17

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0,17 0,39 17

[-] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,33 0,28 33

[-] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,33 0,33 33

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,33 0,39 33

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,11 0,72 11

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,50 0,39 50

[-] Yazdıklarını düzenler. 2 0,33 1,33 17

[-] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0,44 0,28 44

Sözel (TAR) Soru D Y %

SOSYAL BİLGİLER
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

2 1,06 0,67 53

[-] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve
sorumluluklarını yerine getirir.

3 1,06 1,22 35

[-] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0,72 1,56 24

[-] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

2 0,22 1,11 11

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1,00 1,28 33

[-] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 0,89 2,11 22

[-] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0,11 0,61 11

[-] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0,67 0,61 33

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

4 1,06 1,50 26

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

2 0,28 0,83 14

[-] Students will be able to understand clear, standard speech on
appearances and personalities.

1 0,17 0,50 17

[-] Students will be able to write simple pieces to compare
people.

1 0,28 0,44 28

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

2 0,28 1,06 14

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 0,50 2,00 13

[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

6 0,94 3,39 16

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1,44 5,22 14

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0,28 0,50 28

[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

4 1,28 1,33 32

[-] Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0,17 0,39 17

[-] Uzay sondalarını açıklar. 1 0,06 0,61 6

[-] Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 1,06 1,22 35

[-] Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir
uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir.

1 0,11 0,78 11

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0,28 1,11 14

[-] Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0,33 0,56 33

[-] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,39 0,39 39

[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0,28 0,44 28

[+] Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi
açıklar.

1 0,56 0,33 56

[+] Bulutsu kavramını açıklar. 1 0,61 0,22 61

[-] Yıldız kavramını açıklar. 1 0,28 0,44 28

[-] Karadelik kavramını açıklar. 1 0,33 0,22 33
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(18)
2,30 1,54 1,13 0,61 -0,65 3,15 8,08 220,600

İlçe
(56)

4,48 (3) 2,16 (3) 1,63 (2) 0,36 (2) 0,41 (3) 4,39 (3) 13,43 (3) 241,290
İl

(56)
4,48 (3) 2,16 (3) 1,63 (2) 0,36 (2) 0,41 (3) 4,39 (3) 13,43 (3) 241,290

Genel
(60249)

9,10 (575) 5,61 (458) 4,18 (415) 3,75 (463) 1,84 (394) 8,13 (541) 32,61 (752) 298,140
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(2)
1,84 -0,34 0,67 1,66 -1,50 0,00 2,33 199,580

7A
(8)

2,29 2,96 1,54 0,29 -0,50 5,21 11,79 232,370
7B
(8)

2,42 0,58 0,83 0,67 -0,58 1,88 5,80 214,080
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU okulunda 18 3

ŞEMDİNLİ ilçesinde 56 7 3
HAKKARİ ilinde 56 7 3 1

Genelde 60249 3512 845 198 61

DERECELER

Genelde sınava 845 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 797. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 3 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 3. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 3 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 3. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0,39 1,17 19

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,39 1,06 19

[-] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0,22 0,50 22

[-] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0,61 0,78 31

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,17 0,39 17

[-] Metnin konusunu belirler. 1 0,39 0,39 39

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,50 0,33 50

[-] Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve
özdeyişler kullanır.

1 0,17 0,56 17

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0,17 0,39 17

[-] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,33 0,28 33

[-] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,33 0,33 33

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,33 0,39 33

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,11 0,72 11

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,50 0,39 50

[-] Yazdıklarını düzenler. 2 0,33 1,33 17

[-] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0,44 0,28 44

Sözel (TAR) Soru D Y %

SOSYAL BİLGİLER
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

2 1,06 0,67 53

[-] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve
sorumluluklarını yerine getirir.

3 1,06 1,22 35

[-] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0,72 1,56 24

[-] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

2 0,22 1,11 11

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1,00 1,28 33

[-] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 0,89 2,11 22

[-] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0,11 0,61 11

[-] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0,67 0,61 33

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

4 1,06 1,50 26

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

2 0,28 0,83 14

[-] Students will be able to understand clear, standard speech on
appearances and personalities.

1 0,17 0,50 17

[-] Students will be able to write simple pieces to compare
people.

1 0,28 0,44 28

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

2 0,28 1,06 14

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 0,50 2,00 13

[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

6 0,94 3,39 16

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1,44 5,22 14

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0,28 0,50 28

[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

4 1,28 1,33 32

[-] Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0,17 0,39 17

[-] Uzay sondalarını açıklar. 1 0,06 0,61 6

[-] Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 1,06 1,22 35

[-] Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir
uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir.

1 0,11 0,78 11

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0,28 1,11 14

[-] Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0,33 0,56 33

[-] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,39 0,39 39

[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0,28 0,44 28

[+] Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi
açıklar.

1 0,56 0,33 56

[+] Bulutsu kavramını açıklar. 1 0,61 0,22 61

[-] Yıldız kavramını açıklar. 1 0,28 0,44 28

[-] Karadelik kavramını açıklar. 1 0,33 0,22 33



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

18 56 56 60249

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B  
6

%33,33

7

%38,89

3

%16,67

2

%11,11
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%55,56)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A
3

%16,67

1

%5,56

3

%16,67

4

%22,22

7

%38,89
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%44,44)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. A
4

%22,22

2

%11,11

3

%16,67

4

%22,22

5

%27,78
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%50,00)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D
2

%11,11

5

%27,78

4

%22,22

4

%22,22

3

%16,67
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%61,11)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. A
6

%33,33

3

%16,67

2

%11,11

2

%11,11

5

%27,78
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%38,89)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B

2

%11,11

3

%16,67

5

%27,78
 

8

%44,44
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%38,89)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin konusunu belirler. D
2

%11,11

1

%5,56

4

%22,22

7

%38,89

4

%22,22
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%38,89)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. B

4

%22,22

9

%50,00

1

%5,56

1

%5,56

3

%16,67
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler
ve özdeyişler kullanır. C

6

%33,33
 

3

%16,67

4

%22,22

5

%27,78
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%55,56)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. C  
5

%27,78

3

%16,67

2

%11,11

8

%44,44
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%38,89)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D
1

%5,56

2

%11,11

2

%11,11

6

%33,33

7

%38,89
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%27,78)

Boş (%38,89)



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C  
6

%33,33

6

%33,33
 

6

%33,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğini yorumlar. C  
4

%22,22

6

%33,33

3

%16,67

5

%27,78
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%38,89)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D
3

%16,67

7

%38,89

3

%16,67

2

%11,11

3

%16,67
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%72,22)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinler arasında karşılaştırma yapar. A
9

%50,00

2

%11,11

3

%16,67

2

%11,11

2

%11,11
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%38,89)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. A
5

%27,78

4

%22,22

2

%11,11

1

%5,56

6

%33,33
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%38,89)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. C
6

%33,33

2

%11,11

4

%22,22

2

%11,11

4

%22,22
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%55,56)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B
4

%22,22

1

%5,56

2

%11,11

5

%27,78

6

%33,33
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%61,11)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. B  
8

%44,44
 

5

%27,78

5

%27,78
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%27,78)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. D
4

%22,22

5

%27,78

5

%27,78

2

%11,11

2

%11,11
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%77,78)

Boş (%11,11)

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B  

14

%77,78

3

%16,67
 

1

%5,56
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%16,67)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. B

2

%11,11

9

%50,00

2

%11,11

1

%5,56

4

%22,22
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%27,78)

Boş (%22,22)



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. D

2

%11,11

3

%16,67

6

%33,33

1

%5,56

6

%33,33
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%61,11)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. A

6

%33,33

4

%22,22

3

%16,67

1

%5,56

4

%22,22
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%44,44)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. C

2

%11,11

3

%16,67

4

%22,22

3

%16,67

6

%33,33
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%44,44)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. C

2

%11,11

2

%11,11

5

%27,78

4

%22,22

5

%27,78
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%44,44)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. C

2

%11,11

4

%22,22

5

%27,78

3

%16,67

4

%22,22
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%50,00)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. A  

6

%33,33

3

%16,67

3

%16,67

6

%33,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%66,67)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. C

2

%11,11

4

%22,22

4

%22,22

3

%16,67

5

%27,78
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%50,00)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. A

7

%38,89

3

%16,67

1

%5,56

5

%27,78

2

%11,11
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%50,00)

Boş (%11,11)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C
2

%11,11

3

%16,67

8

%44,44
 

5

%27,78
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%27,78)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. B
3

%16,67

4

%22,22

1

%5,56

5

%27,78

5

%27,78
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%50,00)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. C
3

%16,67

1

%5,56

2

%11,11

7

%38,89

5

%27,78
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%61,11)

Boş (%27,78)



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. D
1

%5,56

4

%22,22

2

%11,11

4

%22,22

7

%38,89
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%38,89)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A
7

%38,89

2

%11,11

2

%11,11

4

%22,22

3

%16,67
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%44,44)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi
yorumlar. B

3

%16,67

4

%22,22

1

%5,56

2

%11,11

8

%44,44
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%33,33)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. D
5

%27,78

3

%16,67

4

%22,22

2

%11,11

4

%22,22
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%66,67)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi
yorumlar. C

1

%5,56

2

%11,11

8

%44,44

2

%11,11

5

%27,78
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%27,78)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. B
2

%11,11

3

%16,67

4

%22,22

3

%16,67

6

%33,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%50,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C
3

%16,67

7

%38,89

6

%33,33

1

%5,56

1

%5,56
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%61,11)

Boş (%5,56)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. B

2

%11,76

8

%47,06

2

%11,76

2

%11,76

3

%17,65
 

Doğru (%47,06)

Yanlış (%35,29)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

C
1

%5,88

1

%5,88

2

%11,76

2

%11,76

11

%64,71
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%23,53)

Boş (%64,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. D

2

%11,76

4

%23,53

2

%11,76

3

%17,65

6

%35,29
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%47,06)

Boş (%35,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. C

3

%17,65

2

%11,76

6

%35,29

1

%5,88

5

%29,41
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%35,29)

Boş (%29,41)



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand clear, standard
speech on appearances and personalities. B

4

%23,53

3

%17,65

3

%17,65

2

%11,76

5

%29,41
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%52,94)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. D

3

%17,65

2

%11,76

2

%11,76

2

%11,76

8

%47,06
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%41,18)

Boş (%47,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to write simple pieces to
compare people. A

5

%29,41

3

%17,65
 

5

%29,41

4

%23,53
 

Doğru (%29,41)

Yanlış (%47,06)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

A
3

%17,65

5

%29,41

3

%17,65

3

%17,65

3

%17,65
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%64,71)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. A

3

%17,65

2

%11,76

5

%29,41

3

%17,65

4

%23,53
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%58,82)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. B

2

%11,76

2

%11,76

3

%17,65

4

%23,53

6

%35,29
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%52,94)

Boş (%35,29)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. C

2

%11,11

4

%22,22

4

%22,22

7

%38,89

1

%5,56
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%72,22)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. A  

1

%5,56

5

%27,78

3

%16,67

9

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D

1

%5,56

4

%22,22

3

%16,67

2

%11,11

8

%44,44
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%44,44)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. B

5

%27,78

1

%5,56

5

%27,78

1

%5,56

6

%33,33
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%61,11)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A
5

%27,78

3

%16,67

2

%11,11

2

%11,11

6

%33,33
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%38,89)

Boş (%33,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B
1

%5,56

1

%5,56
 

9

%50,00

7

%38,89
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%55,56)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B
4

%22,22

2

%11,11

4

%22,22

4

%22,22

4

%22,22
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%66,67)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A
4

%22,22

3

%16,67

3

%16,67

3

%16,67

5

%27,78
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%50,00)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C
2

%11,11

2

%11,11

2

%11,11

4

%22,22

8

%44,44
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%44,44)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  
3

%16,67

6

%33,33

2

%11,11

7

%38,89
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%50,00)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C
2

%11,11

4

%22,22

4

%22,22

2

%11,11

6

%33,33
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%44,44)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B
3

%16,67

2

%11,11

3

%16,67

3

%16,67

7

%38,89
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%50,00)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. D

3

%16,67

1

%5,56

3

%16,67

2

%11,11

9

%50,00
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%38,89)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A
1

%5,56

6

%33,33

1

%5,56

4

%22,22

6

%33,33
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%61,11)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D

5

%27,78

4

%22,22

2

%11,11

4

%22,22

3

%16,67
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%61,11)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A

3

%16,67

1

%5,56

4

%22,22

4

%22,22

6

%33,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%50,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A

3

%16,67

3

%16,67

4

%22,22

5

%27,78

3

%16,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%66,67)

Boş (%16,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. D

1

%5,56

4

%22,22

2

%11,11

3

%16,67

8

%44,44
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%38,89)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B
3

%16,67

3

%16,67

3

%16,67

5

%27,78

4

%22,22
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%61,11)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D

5

%27,78

3

%16,67

2

%11,11

4

%22,22

4

%22,22
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%55,56)

Boş (%22,22)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. B
4

%22,22

5

%27,78

3

%16,67

2

%11,11

4

%22,22
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%50,00)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. C

1

%5,56

2

%11,11

4

%22,22

3

%16,67

8

%44,44
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%33,33)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. A

7

%38,89

3

%16,67
 

3

%16,67

5

%27,78
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%33,33)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Takım yıldızı kavramını açıklar. D
2

%11,11

4

%22,22

1

%5,56

3

%16,67

8

%44,44
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%38,89)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay sondalarını açıklar. A
1

%5,56

7

%38,89

1

%5,56

3

%16,67

6

%33,33
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%61,11)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yapay uydu çeşitlerini listeler. B
4

%22,22

7

%38,89

3

%16,67

1

%5,56

3

%16,67
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%44,44)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. A

7

%38,89

1

%5,56

2

%11,11

2

%11,11

6

%33,33
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%27,78)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı
verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. C

2

%11,11

7

%38,89

2

%11,11

5

%27,78

2

%11,11
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%77,78)

Boş (%11,11)



KURUM SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Okul İlçe İl Genel

18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D
4

%22,22
 

3

%16,67

4

%22,22

7

%38,89
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%38,89)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yapay uydu çeşitlerini listeler. C
6

%33,33

1

%5,56

6

%33,33

2

%11,11

3

%16,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%50,00)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. B
2

%11,11

6

%33,33

4

%22,22

4

%22,22

2

%11,11
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%55,56)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yapay uydu çeşitlerini listeler. D  
2

%11,11

3

%16,67

6

%33,33

7

%38,89
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%27,78)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. C
5

%27,78

6

%33,33

1

%5,56

2

%11,11

4

%22,22
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%72,22)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. B

2

%11,11

5

%27,78

3

%16,67

2

%11,11

6

%33,33
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%38,89)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi
açıklar. D

2

%11,11

2

%11,11

3

%16,67

7

%38,89

4

%22,22
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%38,89)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. D
3

%16,67

5

%27,78
 

5

%27,78

5

%27,78
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%44,44)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri
arasındaki ilişkiyi açıklar. C

3

%16,67

3

%16,67

10

%55,56
 

2

%11,11
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%33,33)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bulutsu kavramını açıklar. A
11

%61,11

2

%11,11
 

2

%11,11

3

%16,67
 

Doğru (%61,11)

Yanlış (%22,22)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız kavramını açıklar. A
5

%27,78

4

%22,22

1

%5,56

3

%16,67

5

%27,78
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%44,44)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Karadelik kavramını açıklar. D
1

%5,56

3

%16,67
 

6

%33,33

8

%44,44
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%22,22)

Boş (%44,44)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

0 18 56 56 60249

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B  
1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A
1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. A    
1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D   
1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. A
1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B

1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin konusunu belirler. D    
1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. B  

1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler
ve özdeyişler kullanır. C     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. C     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D   
1

%50,00

1

%50,00
  

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

0 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğini yorumlar. C   
1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D  
1

%50,00

1

%50,00
   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinler arasında karşılaştırma yapar. A     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. A  
1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. C
1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B
1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. B    
1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. D     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B  

1

%50,00

1

%50,00
   

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. B

1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

0 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. D  

1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. A     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. C    

1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. C  

1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. C

1

%50,00
  

1

%50,00
  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. A     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. C

1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. A

1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. B    
1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. C    
1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

0 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. D     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A
1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi
yorumlar. B  

1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. D   
1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi
yorumlar. C   

1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. B
1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C  
1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. B  

1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

C     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. D    

1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. C   

1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

0 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand clear, standard
speech on appearances and personalities. B

1

%50,00

1

%50,00
    

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. D     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to write simple pieces to
compare people. A  

1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

A  

2

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. A

1

%50,00
 

1

%50,00
   

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. B     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. C  

1

%50,00

1

%50,00
   

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. A     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D   

1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. B     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A  
1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

0 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B    
1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B
1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A  
1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C    
1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D   
1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C    
1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. D     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A  
1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D

1

%50,00

1

%50,00
    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A   

2

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A    

1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

0 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. D

1

%50,00
  

1

%50,00
  

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B    
1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D   

1

%50,00

1

%50,00
  

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. B     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. C     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. A

1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Takım yıldızı kavramını açıklar. D  
1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay sondalarını açıklar. A  
1

%50,00
 

1

%50,00
  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yapay uydu çeşitlerini listeler. B
1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. A   

1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı
verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. C    

1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

0 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D   
1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yapay uydu çeşitlerini listeler. C
1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. B   
1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yapay uydu çeşitlerini listeler. D   
1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. C     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. B  

1

%50,00
 

1

%50,00
  

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi
açıklar. D     

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. D  
1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri
arasındaki ilişkiyi açıklar. C  

1

%50,00

1

%50,00
   

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bulutsu kavramını açıklar. A
1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız kavramını açıklar. A
1

%50,00

1

%50,00
    

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Karadelik kavramını açıklar. D  
1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)



7A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B  
3

%37,50

2

%25,00

3

%37,50
  

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A  
1

%12,50

3

%37,50

3

%37,50

1

%12,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%87,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. A
3

%37,50

2

%25,00

1

%12,50

2

%25,00
  

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D
2

%25,00

3

%37,50

1

%12,50

2

%25,00
  

Doğru (%25,00)

Yanlış (%75,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. A
4

%50,00

2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50
  

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B

1

%12,50
 

5

%62,50
 

2

%25,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%75,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin konusunu belirler. D
1

%12,50
 

3

%37,50

4

%50,00
  

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. B

1

%12,50

5

%62,50

1

%12,50

1

%12,50
  

Doğru (%62,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler
ve özdeyişler kullanır. C

4

%50,00
 

1

%12,50

3

%37,50
  

Doğru (%12,50)

Yanlış (%87,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. C  
4

%50,00
 

2

%25,00

2

%25,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%75,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D
1

%12,50

2

%25,00

1

%12,50

3

%37,50

1

%12,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%12,50)



7A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C  
2

%25,00

6

%75,00
   

Doğru (%75,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğini yorumlar. C  
2

%25,00

3

%37,50

3

%37,50
  

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D
3

%37,50

3

%37,50

1

%12,50

1

%12,50
  

Doğru (%12,50)

Yanlış (%87,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinler arasında karşılaştırma yapar. A
3

%37,50

1

%12,50

3

%37,50

1

%12,50
  

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. A
5

%62,50

3

%37,50
    

Doğru (%62,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. C
4

%50,00

1

%12,50

2

%25,00

1

%12,50
  

Doğru (%25,00)

Yanlış (%75,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B
3

%37,50

1

%12,50
 

4

%50,00
  

Doğru (%12,50)

Yanlış (%87,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. B  
5

%62,50
 

2

%25,00

1

%12,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. D
3

%37,50

1

%12,50

3

%37,50

1

%12,50
  

Doğru (%12,50)

Yanlış (%87,50)

Boş (%0,00)

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B  

6

%75,00

2

%25,00
   

Doğru (%75,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. B

1

%12,50

6

%75,00
  

1

%12,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%12,50)



7A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. D

2

%25,00

2

%25,00

2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. A

5

%62,50

3

%37,50
    

Doğru (%62,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. C  

2

%25,00

4

%50,00

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. C

1

%12,50

1

%12,50

3

%37,50

3

%37,50
  

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. C

1

%12,50

1

%12,50

5

%62,50

1

%12,50
  

Doğru (%62,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. A  

3

%37,50

3

%37,50

2

%25,00
  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. C  

4

%50,00

3

%37,50

1

%12,50
  

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. A

4

%50,00
  

4

%50,00
  

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C
1

%12,50
 

6

%75,00
 

1

%12,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. B
2

%25,00

3

%37,50
 

3

%37,50
  

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. C
2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50

4

%50,00
  

Doğru (%12,50)

Yanlış (%87,50)

Boş (%0,00)



7A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. D
1

%12,50

2

%25,00

1

%12,50

2

%25,00

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A
2

%25,00

2

%25,00

2

%25,00

2

%25,00
  

Doğru (%25,00)

Yanlış (%75,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi
yorumlar. B

2

%25,00

2

%25,00
 

1

%12,50

3

%37,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. D
3

%37,50

1

%12,50

2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi
yorumlar. C  

2

%25,00

4

%50,00

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. B
1

%12,50

3

%37,50

2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C
1

%12,50

4

%50,00

3

%37,50
   

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. B

1

%12,50

5

%62,50

1

%12,50

1

%12,50
  

Doğru (%62,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

C
1

%12,50
 

1

%12,50

2

%25,00

4

%50,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. D

1

%12,50

4

%50,00

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. C

3

%37,50

1

%12,50

3

%37,50

1

%12,50
  

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)



7A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand clear, standard
speech on appearances and personalities. B

2

%25,00

1

%12,50

3

%37,50
 

2

%25,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. D

3

%37,50

1

%12,50

2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to write simple pieces to
compare people. A

2

%25,00

1

%12,50
 

5

%62,50
  

Doğru (%25,00)

Yanlış (%75,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

A
2

%25,00

1

%12,50

2

%25,00

3

%37,50
  

Doğru (%25,00)

Yanlış (%75,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. A

2

%25,00

1

%12,50

3

%37,50

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. B

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

3

%37,50

2

%25,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%25,00)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. C

1

%12,50

3

%37,50

2

%25,00

2

%25,00
  

Doğru (%25,00)

Yanlış (%75,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. A  

1

%12,50

4

%50,00

3

%37,50
  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D

1

%12,50

2

%25,00

1

%12,50

2

%25,00

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. B

1

%12,50

1

%12,50

4

%50,00

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A
3

%37,50

2

%25,00

1

%12,50

2

%25,00
  

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)



7A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B
1

%12,50

1

%12,50
 

5

%62,50

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B
1

%12,50

2

%25,00

1

%12,50

4

%50,00
  

Doğru (%25,00)

Yanlış (%75,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A
2

%25,00

2

%25,00

3

%37,50
 

1

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C
2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50

3

%37,50

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  
2

%25,00

4

%50,00

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C
1

%12,50

3

%37,50

2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B  
2

%25,00

2

%25,00

2

%25,00

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. D

3

%37,50
 

1

%12,50

2

%25,00

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A
1

%12,50

4

%50,00
 

2

%25,00

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D

1

%12,50

2

%25,00

2

%25,00

3

%37,50
  

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A

1

%12,50
 

1

%12,50

4

%50,00

2

%25,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A

2

%25,00
 

3

%37,50

2

%25,00

1

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)



7A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. D  

4

%50,00

1

%12,50

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B
1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

4

%50,00

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D

3

%37,50

2

%25,00
 

2

%25,00

1

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. B
3

%37,50

3

%37,50

1

%12,50

1

%12,50
  

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. C

1

%12,50

2

%25,00

2

%25,00

2

%25,00

1

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. A

6

%75,00
  

2

%25,00
  

Doğru (%75,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Takım yıldızı kavramını açıklar. D
2

%25,00

2

%25,00
 

2

%25,00

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay sondalarını açıklar. A
1

%12,50

3

%37,50

1

%12,50

2

%25,00

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yapay uydu çeşitlerini listeler. B
2

%25,00

4

%50,00

1

%12,50

1

%12,50
  

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. A

5

%62,50

1

%12,50

1

%12,50
 

1

%12,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı
verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. C  

4

%50,00

1

%12,50

3

%37,50
  

Doğru (%12,50)

Yanlış (%87,50)

Boş (%0,00)



7A SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D
4

%50,00
  

3

%37,50

1

%12,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yapay uydu çeşitlerini listeler. C
2

%25,00
 

5

%62,50

1

%12,50
  

Doğru (%62,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. B
2

%25,00

4

%50,00

2

%25,00
   

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yapay uydu çeşitlerini listeler. D   
1

%12,50

5

%62,50

2

%25,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. C
4

%50,00

2

%25,00

1

%12,50
 

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. B

2

%25,00

3

%37,50

2

%25,00

1

%12,50
  

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi
açıklar. D

1

%12,50

2

%25,00

2

%25,00

3

%37,50
  

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. D
3

%37,50

1

%12,50
 

2

%25,00

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri
arasındaki ilişkiyi açıklar. C

3

%37,50

2

%25,00

3

%37,50
   

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bulutsu kavramını açıklar. A
7

%87,50

1

%12,50
    

Doğru (%87,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız kavramını açıklar. A
4

%50,00

1

%12,50
 

3

%37,50
  

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Karadelik kavramını açıklar. D  
2

%25,00
 

4

%50,00

2

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B  
2

%25,00

5

%62,50
 

1

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A
2

%25,00
  

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. A
1

%12,50
 

2

%25,00

1

%12,50

4

%50,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D  
2

%25,00

2

%25,00

2

%25,00

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. A
1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

4

%50,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B  

3

%37,50
  

5

%62,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin konusunu belirler. D
1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

2

%25,00

3

%37,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. B

3

%37,50

3

%37,50
  

2

%25,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler
ve özdeyişler kullanır. C

2

%25,00
 

2

%25,00

1

%12,50

3

%37,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. C  
1

%12,50

3

%37,50
 

4

%50,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D    
2

%25,00

6

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C  
4

%50,00
  

4

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğini yorumlar. C  
2

%25,00

2

%25,00
 

4

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D  
3

%37,50

1

%12,50

1

%12,50

3

%37,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinler arasında karşılaştırma yapar. A
6

%75,00

1

%12,50
 

1

%12,50
  

Doğru (%75,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. A   
2

%25,00

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. C
1

%12,50

1

%12,50

2

%25,00

1

%12,50

3

%37,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B   
2

%25,00

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. B  
3

%37,50
 

2

%25,00

3

%37,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. D
1

%12,50

4

%50,00

2

%25,00

1

%12,50
  

Doğru (%12,50)

Yanlış (%87,50)

Boş (%0,00)

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B  

7

%87,50
  

1

%12,50
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. B  

3

%37,50

2

%25,00

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%25,00)



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. D   

4

%50,00
 

4

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. A

1

%12,50

1

%12,50

3

%37,50

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. C

2

%25,00

1

%12,50
 

1

%12,50

4

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. C

1

%12,50
 

2

%25,00

1

%12,50

4

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. C  

3

%37,50
 

1

%12,50

4

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. A  

3

%37,50
 

1

%12,50

4

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. C

1

%12,50
 

1

%12,50

2

%25,00

4

%50,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. A

2

%25,00

3

%37,50

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C
1

%12,50

3

%37,50

2

%25,00
 

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. B
1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

4

%50,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. C
1

%12,50
 

1

%12,50

2

%25,00

4

%50,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%50,00)



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. D  
2

%25,00

1

%12,50

2

%25,00

3

%37,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A
4

%50,00
  

2

%25,00

2

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi
yorumlar. B

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

4

%50,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. D
2

%25,00

2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi
yorumlar. C

1

%12,50
 

3

%37,50

1

%12,50

3

%37,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. B   
2

%25,00

2

%25,00

4

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C
2

%25,00

2

%25,00

3

%37,50

1

%12,50
  

Doğru (%37,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%0,00)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. B

1

%14,29

2

%28,57

1

%14,29

1

%14,29

2

%28,57
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%42,86)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

C  
1

%14,29

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. D

1

%14,29
 

1

%14,29

1

%14,29

4

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. C  

1

%14,29

2

%28,57
 

4

%57,14
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%57,14)



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand clear, standard
speech on appearances and personalities. B

1

%14,29

1

%14,29
 

2

%28,57

3

%42,86
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%42,86)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. D  

1

%14,29
 

1

%14,29

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to write simple pieces to
compare people. A

3

%42,86

1

%14,29
  

3

%42,86
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%14,29)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

A
1

%14,29

2

%28,57

1

%14,29
 

3

%42,86
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%42,86)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. A  

1

%14,29

1

%14,29

2

%28,57

3

%42,86
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%57,14)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. B

1

%14,29

1

%14,29

2

%28,57

1

%14,29

2

%28,57
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%57,14)

Boş (%28,57)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. C

1

%12,50
 

1

%12,50

5

%62,50

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. A   

1

%12,50
 

7

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D  

2

%25,00

1

%12,50
 

5

%62,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. B

4

%50,00
 

1

%12,50
 

3

%37,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A
2

%25,00
 

1

%12,50
 

5

%62,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%62,50)



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B    
3

%37,50

5

%62,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B
2

%25,00
 

3

%37,50
 

3

%37,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A
2

%25,00
  

3

%37,50

3

%37,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C  
1

%12,50

1

%12,50
 

6

%75,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  
1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C
1

%12,50

1

%12,50

2

%25,00
 

4

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B
3

%37,50
 

1

%12,50

1

%12,50

3

%37,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. D  

1

%12,50

2

%25,00
 

5

%62,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A  
1

%12,50

1

%12,50

2

%25,00

4

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D

3

%37,50

1

%12,50
 

1

%12,50

3

%37,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A

2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50
 

4

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A

1

%12,50

3

%37,50

1

%12,50

2

%25,00

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. D   

1

%12,50

1

%12,50

6

%75,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B
2

%25,00

2

%25,00

2

%25,00
 

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D

2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

3

%37,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%37,50)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. B
1

%12,50

2

%25,00

2

%25,00

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. C   

2

%25,00

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. A  

3

%37,50
 

1

%12,50

4

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Takım yıldızı kavramını açıklar. D  
1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay sondalarını açıklar. A  
3

%37,50
  

5

%62,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yapay uydu çeşitlerini listeler. B
1

%12,50

3

%37,50

2

%25,00
 

2

%25,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. A

2

%25,00
  

2

%25,00

4

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı
verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. C

2

%25,00

3

%37,50

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)



7B SORU ANALİZİ

KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

Şube Okul İlçe İl Genel

8 18 56 56 60249

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D   
2

%25,00

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yapay uydu çeşitlerini listeler. C
3

%37,50

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. B  
2

%25,00

1

%12,50

4

%50,00

1

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yapay uydu çeşitlerini listeler. D  
2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50

4

%50,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. C
1

%12,50

4

%50,00
 

2

%25,00

1

%12,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%87,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. B  

1

%12,50

1

%12,50
 

6

%75,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi
açıklar. D

1

%12,50
 

1

%12,50

4

%50,00

2

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. D  
3

%37,50
 

3

%37,50

2

%25,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri
arasındaki ilişkiyi açıklar. C   

6

%75,00
 

2

%25,00
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bulutsu kavramını açıklar. A
3

%37,50

1

%12,50
 

2

%25,00

2

%25,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız kavramını açıklar. A  
2

%25,00

1

%12,50
 

5

%62,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Karadelik kavramını açıklar. D
1

%12,50
  

2

%25,00

5

%62,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%62,50)



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

204,652 90,02
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

   -  0
*AD A   A *AL *

90 7 15 68 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 45 45 54235 % 90,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 1 3 16 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Cevaplarınız  d    b  c         B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ACACCCADBB

Cevaplarınız    d     c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBCDBADCBC

Cevaplarınız    c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B BAAADBCDCB

Cevaplarınız  cb  B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DBDAADADBCDCABBABDAC

Cevaplarınız D a ca             C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B DAACDDBCDBCDCABADACB

Cevaplarınız bA C  B   ac   b    

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 1 0 25
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 0 1 0
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

194,502 93,92
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

   -  5
FIRAT SEBİK

90 18 46 26 2 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56587.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 50 50 56587 % 93,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Cevaplarınız  AdcAaDB  D Cc baa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDACCCACA

Cevaplarınız Bab dba aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A CBCDABDCBC

Cevaplarınız  dd AB Cab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCDCBDAAAB

Cevaplarınız B DCa bbA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 15 4 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı A CADBABBACDCBDADAADBD

Cevaplarınız b c bdabdcd  bbcdDdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 11 7 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Cevaplarınız   Abdacd  cc d bbAb 

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 2 25
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 3 0 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 5 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 0 9 0

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 1 2 25
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 0 2 0
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

184,269 97,04
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7A  -  27
BERFİN ARICI

90 18 60 12 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 17 53 53 58463 % 97,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Cevaplarınız addCAAadbc aBc babdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B ACACCCADBB

Cevaplarınız Abcbd AcBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBCDBADCBC

Cevaplarınız aB a cbCda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BAAADBCDCB

Cevaplarınız ccbd  abCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDAADADBCDCABBABDAC

Cevaplarınız adbAdcAacbcdcdBAc cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 14 4 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B DAACDDBCDBCDCABADACB

Cevaplarınız bdbaDacb ca b d bddB

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 3 25
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 0 3 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 3 7 30

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 0 3 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 0 2 0
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Bulutsu kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

237,452 75,85
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7A  -  4
BERKAN ÇALİŞKAN

90 30 58 2 10 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 24 24 45697 % 75,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Cevaplarınız cBadbAbCC bdaDadacdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ACACCCADBB

Cevaplarınız dCbCadbbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBCDBADCBC

Cevaplarınız baCbddcbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BAAADBCDCB

Cevaplarınız dbAdbaCbdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDAADADBCDCABBABDAC

Cevaplarınız bBbcdbdaBCDbABdcBadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B DAACDDBCDBCDCABADACB

Cevaplarınız DdACacdaDBCadABc Abc

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 0 4 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 6 4 60

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 3 0 100
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

350,466 25,56
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7A  -  16
EMİR ERDEN

90 54 22 14 46 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15398.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 2 2 15398 % 25,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Cevaplarınız BdADccDBCdDCCccACBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BBDACCCACA

Cevaplarınız BBDbCCCdCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CBCDABDCBC

Cevaplarınız CBdDbBDCcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A BCDCBDAAAB

Cevaplarınız B  C DAdAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 5 11 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A CADBABBACDCBDADAADBD

Cevaplarınız acD A d  b    D cD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Cevaplarınız BCADABAbaCBDaBDDCAAD

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 2 2 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 3 0 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1 2 10

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 3 0 100
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

238,961 75,22
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7A  -  22
GÜLLÜŞAN AVCI

90 32 49 9 15 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 23 23 45317 % 75,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Cevaplarınız BcADAcaBd DCdDAbaaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BBDACCCACA

Cevaplarınız BB ACCCdbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBCDABDCBC

Cevaplarınız Cad bBcbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A BCDCBDAAAB

Cevaplarınız B bCccAAc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 17 1 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı A CADBABBACDCBDADAADBD

Cevaplarınız bdDcbadbacac bcAdbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Cevaplarınız dCADdccbDCa acD bAd 

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 1 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 3 25
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 0 10 0

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 1 1 33
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

223,267 82,05
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7A  -  36
M E S İ H A R I C I

90 25 53 12 7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 7 33 33 49435 % 82,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Cevaplarınız dcAcAccdadDCCbcbad a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BBDACCCACA

Cevaplarınız cBaAbdCbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A CBCDABDCBC

Cevaplarınız CBa A ab b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 8 2 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCDCBDAAAB

Cevaplarınız adadacbc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 13 4 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CADBABBACDCBDADAADBD

Cevaplarınız bdbddddbd C DbD c db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Cevaplarınız BaA bBAdDdBDCabbaAA 

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 2 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 0 4 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1 7 10

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 2 1 67
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

208,215 88,46
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7A  -  39
MUHAMMED KILIÇ

90 24 60 6 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 11 42 42 53299 % 88,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Cevaplarınız c bbAcDBabbCbabAbaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BBDACCCACA

Cevaplarınız BBcbbdCbbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBCDABDCBC

Cevaplarınız Cdabd aCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDCBDAAAB

Cevaplarınız B bacadcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 16 2 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A CADBABBACDCBDADAADBD

Cevaplarınız Cc abdacCcbdabbd cca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Cevaplarınız abdabBbCDaaD BcabAAD

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 0 4 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 1 3 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1 9 10

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 2 1 67
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

249,054 70,73
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7A  -  42
NAZLI GEZER

90 34 48 8 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42616.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 21 21 42616 % 70,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Cevaplarınız ccdbA DBdbaCbadAadBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BBDACCCACA

Cevaplarınız B bACCacdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBCDABDCBC

Cevaplarınız  BdDAa dBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCDCBDAAAB

Cevaplarınız B DaBaddda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A CADBABBACDCBDADAADBD

Cevaplarınız dcccAdBAabbBcbDcd dD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Cevaplarınız a AbdaAdaCBcbBD CAbD

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 1 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 3 0 75
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 4 6 40

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 0 75
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 1 2 33
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

167,308 99,26
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7A  -  7
NECATİ TEKİN

90 18 72 0 -6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 18 56 56 59803 % 99,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 1 19 0 -5,33 % 0

Cevap Anahtarı B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Cevaplarınız cddaAcbdbbbacccbbdbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACACCCADBB

Cevaplarınız AbcdbCAaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBCDBADCBC

Cevaplarınız CdCcacadaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BAAADBCDCB

Cevaplarınız Bcddacbcac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBDAADADBCDCABBABDAC

Cevaplarınız DabAdadDddcdccddcbbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DAACDDBCDBCDCABADACB

Cevaplarınız bAAaabaaDcCabAabaAda

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 0 4 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 0 4 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 0 10 0

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 2 1 67
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

195,814 93,37
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7B  -  0
* BL *   LT**MA

90 16 34 40 4 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 15 49 49 56255 % 93,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 1 7 12 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Cevaplarınız aBcacbcb            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ACACCCADBB

Cevaplarınız ACbdCaAcBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBCDBADCBC

Cevaplarınız acabB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B BAAADBCDCB

Cevaplarınız abcADBCa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 7 12 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DBDAADADBCDCABBABDAC

Cevaplarınız aBcbcacb            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DAACDDBCDBCDCABADACB

Cevaplarınız abbCDacdbdC         

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 2 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1 1 10

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 1 1 33
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

198,388 92,48
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7B  -  4
FERHAT KAPLAN

90 19 50 21 2 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55720.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 14 47 47 55720 % 92,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 13 4 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Cevaplarınız bB ddAbCb baab  ccdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B ACACCCADBB

Cevaplarınız bdb a ccdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBCDBADCBC

Cevaplarınız Cc a ADCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BAAADBCDCB

Cevaplarınız dcbb ab CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBDAADADBCDCABBABDAC

Cevaplarınız Da b bb a cCAcd  bca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B DAACDDBCDBCDCABADACB

Cevaplarınız  bdCbD bDBd adB  bdc

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 0 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 2 2 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 1 1 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 2 6 20

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 0 3 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 2 1 67
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

209,270 88,06
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7B  -  6
HALİME KAPLAN

90 15 36 39 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53053.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 10 41 41 53053 % 88,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Cevaplarınız c ADb aa CD bbA C  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDACCCACA

Cevaplarınız BBc b bdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CBCDABDCBC

Cevaplarınız Caab cDddd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDCBDAAAB

Cevaplarınız a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 10 9 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A CADBABBACDCBDADAADBD

Cevaplarınız d cacdcd  Cc    b c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 5 11 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Cevaplarınız BC DbcAd b b        

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 1 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 2 25
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1 6 10

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 0 50
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 0 3 0
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Bulutsu kavramını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

234,346 77,20
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7B  -  0
HAVVA YILMAZ

90 18 22 50 10 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 26 26 46514 % 77,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Cevaplarınız c cbdBDBC     A    c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BBDACCCACA

Cevaplarınız Bc ba b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBCDABDCBC

Cevaplarınız b d Ad C C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCDCBDAAAB

Cevaplarınız  b Cd A dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A CADBABBACDCBDADAADBD

Cevaplarınız d  aA  d D a  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Cevaplarınız      B b  B a D C   

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 0 25
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 1 0 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 2 2 20

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 1 0 33
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

222,088 82,56
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7B  -  9
NURNİSA KAPLAN

90 21 44 25 6 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 34 34 49744 % 82,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Cevaplarınız cdd  A     CBDBcbdAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ACACCCADBB

Cevaplarınız b       c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBCDBADCBC

Cevaplarınız bdCcaAbddb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BAAADBCDCB

Cevaplarınız BdA  d   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 12 5 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDAADADBCDCABBABDAC

Cevaplarınız acDcAadcab   adAa  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DAACDDBCDBCDCABADACB

Cevaplarınız DcACbDBbcdaDbAabcbCa

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 3 25
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1 6 10

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 0 3 0
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

210,800 87,45
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7B  -  10
OKAN KAPLAN

90 16 33 41 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 40 40 52688 % 87,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Cevaplarınız bB C Ab b Cda B c  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACACCCADBB

Cevaplarınız b bb dcc B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B CBCDBADCBC

Cevaplarınız b  a AD  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BAAADBCDCB

Cevaplarınız   bAb  c B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 9 9 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDAADADBCDCABBABDAC

Cevaplarınız  a db d da bAa  c  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 7 11 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DAACDDBCDBCDCABADACB

Cevaplarınız   d bD b ca a   b  B

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 1 25
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 1 2 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 0 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1 6 10

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 0 1 0
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Bulutsu kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

207,982 88,57
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7B  -  11
ROJBİN SEVMİŞ

90 16 36 38 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 12 43 43 53363 % 88,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Cevaplarınız BA DA cBaC b  d  c b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BBDACCCACA

Cevaplarınız BB d d  dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBCDABDCBC

Cevaplarınız bc  d bC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A BCDCBDAAAB

Cevaplarınız c D      c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 10 8 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CADBABBACDCBDADAADBD

Cevaplarınız d ba  cd bC c a d Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 10 7 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Cevaplarınız c b bcdbc d b cDCA  

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 0 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 0 3 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 1 1 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 5 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 2 3 20

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 0 2 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 0 1 0
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

233,962 77,34
%

HAKKARİ / ŞEMDİNLİ
KONUR KÖYÜ DEREYANI MEZRASI ORTAOKULU

7B  -  13
ZEKİ YILMAZ

90 16 17 57 10 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 27 27 46596 % 77,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 18 56 56 60249

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Cevaplarınız Dd bcADCbD         c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B ACACCCADBB

Cevaplarınız A   C c  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 3 7 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBCDBADCBC

Cevaplarınız a    dc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BAAADBCDCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 2 16 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DBDAADADBCDCABBABDAC

Cevaplarınız b  AA              d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DAACDDBCDBCDCABADACB

Cevaplarınız D ACD  d dacC B  d d

Türkçe S D Y B%
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 0 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 0 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 2 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 1 1 33
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100
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